
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920

Okul Ortalaması 15,21 10,79 12,51 7,33 6,86 5,62 6,04 6,12 4,50 7,76 11,72 4,83 2,93 5,26 1,62 4,40 4,18 3,35 3,90 4,57 2,76 47,57 49,50 35,19 217,230

KATILIMLAR

1 2127 SILA ÇEVİK 9 G 26 2 25,50 12 4 11,00 10 3 9,25 25 3 24,25 9 1 8,75 10 0 10,00 7 3 6,25 99 16 95,00 421,518 7

2 7676 BENGÜ MERVE GÜNGÖR9 F 25 3 24,25 12 2 11,50 8 4 7,00 21 4 20,00 7 3 6,25 8 1 7,75 9 1 8,75 90 18 85,50 386,745 42

3 2155 EMİNE NUR OLĞUN 9 F 25 4 24,00 13 3 12,25 12 2 11,50 22 7 20,25 6 4 5,00 8 2 7,50 5 5 3,75 91 27 84,25 385,510 47

4 5195 ÜMMÜGÜLSÜM ÇOLAK 9 G 27 2 26,50 12 4 11,00 11 3 10,25 20 10 17,50 4 6 2,50 5 5 3,75 8 2 7,50 87 32 79,00 371,978 76

5 5194 KERİM ÇİFTÇİ 9 G 24 5 22,75 10 0 10,00 11 1 10,75 19 5 17,75 8 2 7,50 9 1 8,75 6 4 5,00 87 18 82,50 371,003 78

6 2121 ZEYNEP KAYA 9 F 27 2 26,50 11 5 9,75 8 4 7,00 16 10 13,50 6 3 5,25 7 3 6,25 7 3 6,25 82 30 74,50 350,028 142

7 6163 SUDE YILMAZ 9 G 21 8 19,00 12 4 11,00 9 4 8,00 18 6 16,50 3 5 1,75 8 2 7,50 6 3 5,25 77 32 69,00 332,020 244

8 5685 SULTAN TEMİZ 9 G 16 2 15,50 10 5 8,75 6 3 5,25 20 7 18,25 9 0 9,00 6 3 5,25 7 2 6,50 74 22 68,50 327,575 269

9 7765 YUNUS EMRE PİLLA 9 G 21 8 19,00 11 5 9,75 9 5 7,75 18 9 15,75 4 6 2,50 8 1 7,75 5 5 3,75 76 39 66,25 324,063 287

10 7763 BEYZA ALTAY 9 E 24 2 23,50 11 5 9,75 10 3 9,25 12 4 11,00 5 2 4,50 5 4 4,00 5 5 3,75 72 25 65,75 318,913 316

11 2156 SILANUR ARSLAN 9 E 24 4 23,00 11 5 9,75 6 2 5,50 14 8 12,00 5 3 4,25 7 2 6,50 4 6 2,50 71 30 63,50 315,763 329

12 2056 SEDANUR HAMİTGİL 9 B 24 5 22,75 13 3 12,25 8 4 7,00 10 9 7,75 6 3 5,25 8 2 7,50 5 5 3,75 74 31 66,25 308,230 387

13 2122 ESRA BUCUKA 9 D 21 8 19,00 12 4 11,00 9 5 7,75 9 12 6,00 5 5 3,75 9 1 8,75 6 4 5,00 71 39 61,25 284,520 578

14 2164 DAMLANUR DOKUZ 9 E 15 5 13,75 7 4 6,00 10 3 9,25 17 9 14,75 3 4 2,00 6 1 5,75 3 5 1,75 61 31 53,25 283,340 596

15 5180 SELMA TANRIVERDİ 9 G 21 8 19,00 9 7 7,25 8 5 6,75 14 12 11,00 7 2 6,50 2 8 0,00 2 8 0,00 63 50 50,50 278,055 644

16 2109 MELİKE ULAŞ 9 F 23 6 21,50 9 6 7,50 8 3 7,25 6 7 4,25 6 2 5,50 8 0 8,00 5 4 4,00 65 28 58,00 277,683 648

17 5182 SMYH Y 9 G 18 11 15,25 12 4 11,00 7 7 5,25 9 12 6,00 8 2 7,50 7 3 6,25 8 2 7,50 69 41 58,75 270,695 714

18 5198 İBRAHİM TİYEKLİ 9 G 19 6 17,50 8 6 6,50 8 4 7,00 11 6 9,50 4 4 3,00 3 6 1,50 6 2 5,50 59 34 50,50 269,950 723

19 2123 MUNİSE KURT 9 C 21 8 19,00 10 6 8,50 7 7 5,25 9 9 6,75 4 6 2,50 6 3 5,25 5 5 3,75 62 44 51,00 265,893 780

20 2104 ESMA İBİŞOĞULLARI 9 D 18 10 15,50 9 6 7,50 8 6 6,50 12 7 10,25 1 7 -0,75 7 3 6,25 5 5 3,75 60 44 49,00 264,910 795

21 2090 DÖNE GÜL KESKİN 9 C 21 2 20,50 9 3 8,25 5 2 4,50 7 4 6,00 2 2 1,50 6 1 5,75 4 2 3,50 54 16 50,00 264,833 798

22 2106 ESMANUR TAŞ 9 D 19 9 16,75 9 7 7,25 7 6 5,50 11 9 8,75 2 5 0,75 7 3 6,25 5 5 3,75 60 44 49,00 262,878 824

23 2070 SEMRA CEREN TOSUN 9 C 21 8 19,00 11 5 9,75 10 4 9,00 9 11 6,25 1 9 -1,25 6 2 5,50 3 7 1,25 61 46 49,50 262,378 830

24 5200 UTKU YAKUT 9 G 18 10 15,50 11 5 9,75 8 6 6,50 10 14 6,50 6 2 5,50 6 2 5,50 5 4 4,00 64 43 53,25 262,075 834

25 5202 DERYA YILMAZ 9 F 22 7 20,25 10 6 8,50 11 3 10,25 6 13 2,75 3 7 1,25 8 2 7,50 3 7 1,25 63 45 51,75 258,810 868

26 62 MUSTAFA BAHÇA 9 B 14 15 10,25 6 10 3,50 8 6 6,50 15 15 11,25 6 4 5,00 8 2 7,50 6 4 5,00 63 56 49,00 255,365 914

27 2107 HALİL SUN 9 D 18 10 15,50 9 7 7,25 2 12 -1,00 12 6 10,50 2 6 0,50 7 3 6,25 5 5 3,75 55 49 42,75 252,020 950

28 3450 ÖMER EFE YAHŞİ 9 F 20 8 18,00 10 6 8,50 6 6 4,50 8 8 6,00 3 7 1,25 5 5 3,75 5 4 4,00 57 44 46,00 251,430 961

29 5199 SAADET BAĞ 9 G 16 6 14,50 7 6 5,50 5 6 3,50 14 9 11,75 1 7 -0,75 4 3 3,25 4 3 3,25 51 40 41,00 250,720 964

                                                1 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
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Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920
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KATILIMLAR

30 5190 9 G 19 6 17,50 9 5 7,75 6 7 4,25 10 14 6,50 3 7 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 55 51 42,25 244,338 1052

31 5681 ÖZLEM AKKOYUN 9 G 20 7 18,25 6 6 4,50 7 4 6,00 6 6 4,50 3 2 2,50 5 3 4,25 5 2 4,50 52 30 44,50 243,975 1060

32 6143 ENES FURKAN KAYA 9 D 19 9 16,75 6 8 4,00 4 7 2,25 11 11 8,25 2 5 0,75 5 4 4,00 5 5 3,75 52 49 39,75 242,065 1088

33 5061 RÜYA ÜNAL 9 F 18 9 15,75 8 5 6,75 9 4 8,00 8 9 5,75 2 5 0,75 5 3 4,25 3 4 2,00 53 39 43,25 240,545 1117

34 2151 EKREM CAN TEKİN 9 E 15 9 12,75 11 4 10,00 8 2 7,50 10 19 5,25 3 4 2,00 4 4 3,00 6 2 5,50 57 44 46,00 238,110 1156

35 7760 NİDA ÖZKUL 9 A 21 6 19,50 8 8 6,00 6 7 4,25 6 5 4,75 1 6 -0,50 6 4 5,00 2 6 0,50 50 42 39,50 237,773 1159

36 2130 AYSİMA UYGUN 9 D 19 9 16,75 10 5 8,75 4 7 2,25 6 13 2,75 2 4 1,00 7 2 6,50 8 1 7,75 56 41 45,75 237,728 1160

37 2114 ALİ KURTUL 9 D 17 11 14,25 9 7 7,25 7 7 5,25 9 7 7,25 2 6 0,50 6 2 5,50 3 7 1,25 53 47 41,25 237,448 1164

38 2141 EMRE ŞAHİN 9 E 19 10 16,50 12 4 11,00 9 4 8,00 5 8 3,00 2 7 0,25 4 6 2,50 4 6 2,50 55 45 43,75 235,553 1183

39 2015 HACER EBRAR MANCAK9 G 12 11 9,25 11 3 10,25 8 4 7,00 8 8 6,00 8 2 7,50 5 4 4,00 4 4 3,00 56 36 47,00 234,413 1194

40 7764 YAREN TAŞ 9 E 17 6 15,50 8 8 6,00 6 8 4,00 9 13 5,75 2 6 0,50 5 4 4,00 5 4 4,00 52 49 39,75 232,253 1235

41 2092 FATMA GÜÇLÜ 9 C 22 6 20,50 9 7 7,25 7 7 5,25 3 5 1,75 3 4 2,00 4 5 2,75 2 6 0,50 50 40 40,00 232,195 1237

42 2097 BUĞRA ÇELEBİ 9 C 15 8 13,00 8 7 6,25 6 7 4,25 12 13 8,75 1 9 -1,25 3 5 1,75 5 2 4,50 50 51 37,25 231,063 1255

43 2139 H İBRAHİM ÖZKAN 9 E 15 14 11,50 11 5 9,75 8 5 6,75 6 1 5,75 3 5 1,75 4 4 3,00 5 5 3,75 52 39 42,25 229,323 1291

44 2086 MUSTAFA ÜZ 9 C 17 7 15,25 10 6 8,50 8 6 6,50 9 16 5,00 3 7 1,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 52 53 38,75 228,378 1310

45 0 SELCAN 9 C 16 2 15,50 6 2 5,50 5 4 4,00 12 15 8,25 1 9 -1,25 3 5 1,75 2 8 0,00 45 45 33,75 228,158 1313

46 5679 HACER AKYOL 9 G 16 10 13,50 8 4 7,00 7 4 6,00 6 8 4,00 3 3 2,25 5 3 4,25 5 3 4,25 50 35 41,25 225,838 1334

47 2073 SENANUR GÜLERDEM 9 C 17 8 15,00 7 8 5,00 5 6 3,50 6 5 4,75 2 2 1,50 6 3 5,25 5 5 3,75 48 37 38,75 225,808 1335

48 2171 NİDA KALAY 9 A 20 9 17,75 10 6 8,50 6 6 4,50 5 11 2,25 2 6 0,50 6 4 5,00 49 42 38,50 224,690 1356

49 2034 FADİME KIYMACI 9 B 20 6 18,50 5 9 2,75 6 4 5,00 3 4 2,00 5 5 3,75 4 2 3,50 4 4 3,00 47 34 38,50 224,618 1359

50 2084 HABİB CAN BULUT 9 C 21 7 19,25 9 3 8,25 2 2 1,50 2 7 0,25 2 4 1,00 7 2 6,50 4 3 3,25 47 28 40,00 224,228 1368

51 5183 Ö S 9 G 11 12 8,00 5 7 3,25 5 1 4,75 8 9 5,75 8 2 7,50 7 3 6,25 8 2 7,50 52 36 43,00 221,260 1413

52 2103 MELİH ŞİMŞEK 9 D 13 14 9,50 9 6 7,50 7 6 5,50 11 10 8,50 0 8 -2,00 5 4 4,00 4 6 2,50 49 54 35,50 219,445 1445

53 2066 ALPEREN ALTAY 9 B 14 8 12,00 5 5 3,75 4 9 1,75 8 7 6,25 4 5 2,75 6 3 5,25 6 4 5,00 47 41 36,75 219,178 1451

54 2158 GAMZE CAYNAK 9 E 17 7 15,25 9 6 7,50 3 5 1,75 7 7 5,25 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 5 2,75 44 40 34,00 218,793 1457

55 2081 SEMA KAR 9 C 20 7 18,25 6 8 4,00 5 7 3,25 4 2 3,50 1 8 -1,00 3 7 1,25 5 4 4,00 44 43 33,25 218,340 1469

56 7758 EREN ÇOLAK 9 C 13 8 11,00 5 4 4,00 5 9 2,75 8 7 6,25 4 5 2,75 6 3 5,25 6 4 5,00 47 40 37,00 217,643 1480

57 2178 TUĞBA EDİZ 9 C 17 12 14,00 5 11 2,25 3 11 0,25 14 16 10,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 45 74 26,50 214,690 1533

58 2131 NURSEMA UYGUN 9 D 17 10 14,50 10 5 8,75 8 4 7,00 5 14 1,50 1 7 -0,75 5 3 4,25 4 6 2,50 50 49 37,75 214,095 1544
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Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920
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KATILIMLAR

59 158 KÜBRA TUFAN 9 D 12 17 7,75 10 5 8,75 6 7 4,25 7 12 4,00 4 4 3,00 7 3 6,25 8 2 7,50 54 50 41,50 213,330 1562

60 2186 BETÜL AKYURT 9 E 14 15 10,25 8 7 6,25 8 5 6,75 8 10 5,50 2 5 0,75 4 6 2,50 5 5 3,75 49 53 35,75 212,388 1579

61 2074 SENA GÜL YILMAZ 9 C 19 9 16,75 9 6 7,50 4 10 1,50 4 7 2,25 0 4 -1,00 4 6 2,50 5 5 3,75 45 47 33,25 211,433 1601

62 7687 EMRE ERĞÜL 9 B 14 7 12,25 4 6 2,50 4 10 1,50 7 8 5,00 4 5 2,75 5 3 4,25 5 4 4,00 43 43 32,25 206,833 1682

63 5196 ALİ YİĞİT DÖNMEZ 9 F 15 6 13,50 7 4 6,00 6 2 5,50 4 6 2,50 3 6 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 40 28 33,00 204,845 1728

64 2188 MERYEM ONUR 9 E 14 10 11,50 10 5 8,75 7 6 5,50 6 16 2,00 3 6 1,50 5 4 4,00 4 6 2,50 49 53 35,75 204,670 1732

65 2183 HATİCE BİŞGİN 9 D 15 12 12,00 9 7 7,25 11 3 10,25 1 1 0,75 3 7 1,25 2 5 0,75 5 4 4,00 46 39 36,25 203,543 1764

66 2135 İKBAL RÜMEYSA GÖKKAN9 D 15 13 11,75 6 10 3,50 5 9 2,75 8 10 5,50 4 6 2,50 2 6 0,50 3 4 2,00 43 58 28,50 200,358 1828

67 2132 DİLARA KILIÇAK 9 D 18 7 16,25 7 3 6,25 6 5 4,75 2 9 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 39 31 31,25 199,083 1857

68 4990 DENİZ YILMAZ 9 F 16 7 14,25 7 8 5,00 6 4 5,00 2 11 -0,75 3 2 2,50 5 4 4,00 5 3 4,25 44 39 34,25 198,683 1865

69 2099 AKADİR TATLISÖZ 9 C 9 7 7,25 5 3 4,25 8 2 7,50 5 4 4,00 3 2 2,50 3 3 2,25 5 2 4,50 38 23 32,25 193,925 1986

70 5201 MUSTAFA BÜTÜNER 9 G 12 11 9,25 8 7 6,25 5 5 3,75 6 5 4,75 3 7 1,25 2 4 1,00 3 5 1,75 39 44 28,00 192,135 2022

71 3818 HAFİZE KAYRAN 9 F 15 11 12,25 6 10 3,50 3 10 0,50 9 18 4,50 0 8 -2,00 4 5 2,75 4 2 3,50 41 64 25,00 191,155 2051

72 2091 AHMET ÇAKMAK 9 C 13 11 10,25 8 5 6,75 5 6 3,50 7 23 1,25 3 7 1,25 6 2 5,50 4 3 3,25 46 57 31,75 190,975 2056

73 2101 HATİCE KURT 9 C 19 9 16,75 4 11 1,25 6 7 4,25 4 15 0,25 1 7 -0,75 4 5 2,75 2 3 1,25 40 57 25,75 189,983 2084

74 2146 MURAT ERCAN 9 E 18 11 15,25 6 10 3,50 4 10 1,50 5 23 -0,75 3 7 1,25 6 4 5,00 4 6 2,50 46 71 28,25 188,293 2124

75 2093 FEVZİ KURT 9 C 16 7 14,25 6 6 4,50 6 6 4,50 2 11 -0,75 1 3 0,25 3 4 2,00 4 4 3,00 38 41 27,75 185,818 2186

76 2189 GÜLBEN ONUR 9 E 13 12 10,00 3 12 0,00 4 6 2,50 12 14 8,50 0 4 -1,00 1 8 -1,00 1 6 -0,50 34 62 18,50 185,430 2198

77 3629 YA *R PALTA 9 F 14 14 10,50 7 9 4,75 2 11 -0,75 8 15 4,25 0 6 -1,50 4 5 2,75 4 2 3,50 39 62 23,50 183,505 2258

78 5185 CANSU İNCESU 9 F 10 16 6,00 8 8 6,00 6 7 4,25 6 7 4,25 3 6 1,50 3 6 1,50 5 3 4,25 41 53 27,75 182,810 2282

79 2100 HASİBE BAŞPINAR 9 C 14 15 10,25 5 11 2,25 5 6 3,50 7 13 3,75 0 6 -1,50 3 6 1,50 5 5 3,75 39 62 23,50 181,733 2309

80 2133 SILA İRAT 9 D 10 7 8,25 3 5 1,75 3 10 0,50 7 8 5,00 5 4 4,00 4 5 2,75 3 6 1,50 35 45 23,75 180,885 2327

81 2169 MUSTAFA FARUK ÇİL 9 G 6 5 4,75 1 1 0,75 7 4 6,00 4 3 3,25 8 1 7,75 3 4 2,00 5 2 4,50 34 20 29,00 178,678 2389

82 2119 TALHA TATLI 9 F 10 6 8,50 4 6 2,50 3 4 2,00 7 9 4,75 1 5 -0,25 2 6 0,50 4 1 3,75 31 37 21,75 177,208 2439

83 2162 TAHSİN YILDIRIM 9 E 9 13 5,75 9 5 7,75 6 6 4,50 4 4 3,00 2 5 0,75 3 6 1,50 2 6 0,50 35 45 23,75 170,975 2638

84 2085 TESLİMENUR GENÇ 9 C 16 9 13,75 5 10 2,50 4 9 1,75 3 19 -1,75 0 8 -2,00 6 3 5,25 3 4 2,00 37 62 21,50 168,518 2741

85 2137 HÜSNA POLAT 9 E 13 16 9,00 6 10 3,50 5 9 2,75 7 23 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 41 78 21,50 167,403 2776

86 2160 ŞEYDA AKKUT 9 E 10 15 6,25 7 6 5,50 8 4 7,00 4 17 -0,25 4 4 3,00 3 5 1,75 4 6 2,50 40 57 25,75 166,043 2817

87 2150 NEZİHE BARIŞ 9 E 14 13 10,75 4 7 2,25 3 5 1,75 4 19 -0,75 3 6 1,50 5 5 3,75 4 6 2,50 37 61 21,75 165,258 2842
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88 2078 ALİ TESBİ 9 C 12 11 9,25 4 6 2,50 7 3 6,25 3 9 0,75 1 4 0,00 2 5 0,75 2 5 0,75 31 43 20,25 164,465 2873

89 2187 MUSTAFA CAN YAKUT 9 E 10 17 5,75 6 9 3,75 9 3 8,25 6 19 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 40 69 22,75 163,588 2908

90 2043 İLAYDA LÖK 9 B 10 14 6,50 11 5 9,75 7 7 5,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 30 32 22,00 160,540 3049

91 2115 SENEMAY DEMİR 9 D 12 17 7,75 7 9 4,75 6 8 4,00 8 22 2,50 0 10 -2,50 33 66 16,50 159,153 3109

92 2096 SEM ATEŞ 9 C 16 12 13,00 7 7 5,25 1 10 -1,50 2 16 -2,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 34 67 17,25 157,670 3192

93 2179 MEHMET AKİF TÖRÜN 9 C 11 18 6,50 6 10 3,50 5 9 2,75 7 23 1,25 3 6 1,50 7 3 6,25 0 10 -2,50 39 79 19,25 157,365 3207

94 2088 HATİCE İNAN 9 C 10 18 5,50 8 8 6,00 4 10 1,50 3 13 -0,25 1 6 -0,50 6 3 5,25 4 6 2,50 36 64 20,00 152,185 3403

95 2144 9 E 11 14 7,50 7 8 5,00 5 6 3,50 3 15 -0,75 3 6 1,50 2 6 0,50 2 5 0,75 33 60 18,00 151,455 3438

96 2165 HASAN ÇANKIRR 9 E 8 12 5,00 2 8 0,00 6 8 4,00 7 18 2,50 3 6 1,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 29 69 11,75 142,773 3794

97 2098 İLAYDA DURAN 9 C 15 13 11,75 4 12 1,00 3 11 0,25 2 20 -3,00 1 6 -0,50 3 7 1,25 3 7 1,25 31 76 12,00 141,053 3878

98 2180 SENA NUR TEL 9 C 8 17 3,75 4 7 2,25 4 4 3,00 4 12 1,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 25 53 11,75 135,565 4122

99 2163 HAZAL KARACA 9 E 8 21 2,75 6 10 3,50 4 10 1,50 7 20 2,00 1 9 -1,25 3 6 1,50 2 7 0,25 31 83 10,25 133,413 4262

100 2168 HATİCE GÜR 9 E 10 16 6,00 4 10 1,50 3 7 1,25 2 13 -1,25 1 6 -0,50 1 8 -1,00 5 3 4,25 26 63 10,25 130,320 4463

101 2083 MERYEM AK 9 C 10 19 5,25 4 12 1,00 5 9 2,75 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 31 88 9,00 130,228 4468

102 2148 CEMİLE ALTAYER 9 E 13 16 9,00 4 12 1,00 3 11 0,25 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 30 89 7,75 128,090 4587

103 2134 HATİCE MACİT 9 D 8 19 3,25 2 11 -0,75 5 6 3,50 4 8 2,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 20 52 7,00 127,778 4607

104 2166 SEFA GÜRBÜZ 9 E 9 14 5,50 1 10 -1,50 5 7 3,25 2 9 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 19 46 7,50 126,718 4671

105 2095 GÜLSÜM KIZIL 9 C 10 11 7,25 1 8 -1,00 2 9 -0,25 4 23 -1,75 3 6 1,50 3 7 1,25 1 7 -0,75 24 71 6,25 123,045 4867

106 2157 VELİ DEMİRDELEN 9 E 8 21 2,75 6 10 3,50 5 8 3,00 3 22 -2,50 3 7 1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 32 81 11,75 122,763 4881

107 2044 HÜRÜ SUDE KILINÇ 9 B 3 26 -3,50 9 7 7,25 8 6 6,50 6 20 1,00 4 5 2,75 2 8 0,00 0 10 -2,50 32 82 11,50 120,308 5076

108 2051 HATİCE ALTAY 9 B 7 22 1,50 6 10 3,50 5 9 2,75 5 25 -1,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 9 -1,25 27 89 4,75 110,090 6094

109 2142 RÜMEYSA KÜPELİ 9 E 8 21 2,75 4 12 1,00 4 10 1,50 0 12 -3,00 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 24 77 4,75 106,813 6331

110 2182 MUHAMMET YAKUT 9 D 5 24 -1,00 2 14 -1,50 8 6 6,50 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 5 5 3,75 28 91 5,25 101,328 6811

111 68 GİZEM YILDIRIM 9 A 6 17 1,75 1 11 -1,75 1 8 -1,00 2 13 -1,25 3 6 1,50 2 1 1,75 1 9 -1,25 16 65 -0,25 99,195 6962

112 0 FERHAT YILIZ 9 G 6 23 0,25 8 2 7,50 5 5 3,75 5 4 4,00 24 34 15,50

113 2009 MEHMET AĞIRAĞAÇ 9 A 7 4 6,00 7 4 6,00

114 2176 BERAT GÖDE 9 A 6 23 0,25 2 14 -1,50 3 11 0,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 7 0,25 4 6 2,50 24 94 0,50

115 2184 PELİN ÖZKAN 9 D 4 19 -0,75 2 11 -0,75 4 8 2,00 3 19 -1,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 16 70 -1,50

116 2126 ELİF ÖZLEM TÜYLEK 9 D 6 23 0,25 3 13 -0,25 1 13 -2,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 18 101 -7,25

                                                4 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920

Okul Ortalaması 15,21 10,79 12,51 7,33 6,86 5,62 6,04 6,12 4,50 7,76 11,72 4,83 2,93 5,26 1,62 4,40 4,18 3,35 3,90 4,57 2,76 47,57 49,50 35,19 217,230

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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9 A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920

Okul Ortalaması 15,21 10,79 12,51 7,33 6,86 5,62 6,04 6,12 4,50 7,76 11,72 4,83 2,93 5,26 1,62 4,40 4,18 3,35 3,90 4,57 2,76 47,57 49,50 35,19 217,230

SINIF: 9 A

KATILIMLAR

1 7760 NİDA ÖZKUL 9 A 21 6 19,50 8 8 6,00 6 7 4,25 6 5 4,75 1 6 -0,50 6 4 5,00 2 6 0,50 50 42 39,50 237,773 1159

2 2171 NİDA KALAY 9 A 20 9 17,75 10 6 8,50 6 6 4,50 5 11 2,25 2 6 0,50 6 4 5,00 49 42 38,50 224,690 1356

3 68 GİZEM YILDIRIM 9 A 6 17 1,75 1 11 -1,75 1 8 -1,00 2 13 -1,25 3 6 1,50 2 1 1,75 1 9 -1,25 16 65 -0,25 99,195 6962

4 2009 MEHMET AĞIRAĞAÇ 9 A 7 4 6,00 7 4 6,00

5 2176 BERAT GÖDE 9 A 6 23 0,25 2 14 -1,50 3 11 0,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 2 7 0,25 4 6 2,50 24 94 0,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



9 B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920

Okul Ortalaması 15,21 10,79 12,51 7,33 6,86 5,62 6,04 6,12 4,50 7,76 11,72 4,83 2,93 5,26 1,62 4,40 4,18 3,35 3,90 4,57 2,76 47,57 49,50 35,19 217,230

SINIF: 9 B

KATILIMLAR

1 2056 SEDANUR HAMİTGİL 9 B 24 5 22,75 13 3 12,25 8 4 7,00 10 9 7,75 6 3 5,25 8 2 7,50 5 5 3,75 74 31 66,25 308,230 387

2 62 MUSTAFA BAHÇA 9 B 14 15 10,25 6 10 3,50 8 6 6,50 15 15 11,25 6 4 5,00 8 2 7,50 6 4 5,00 63 56 49,00 255,365 914

3 2034 FADİME KIYMACI 9 B 20 6 18,50 5 9 2,75 6 4 5,00 3 4 2,00 5 5 3,75 4 2 3,50 4 4 3,00 47 34 38,50 224,618 1359

4 2066 ALPEREN ALTAY 9 B 14 8 12,00 5 5 3,75 4 9 1,75 8 7 6,25 4 5 2,75 6 3 5,25 6 4 5,00 47 41 36,75 219,178 1451

5 7687 EMRE ERĞÜL 9 B 14 7 12,25 4 6 2,50 4 10 1,50 7 8 5,00 4 5 2,75 5 3 4,25 5 4 4,00 43 43 32,25 206,833 1682

6 2043 İLAYDA LÖK 9 B 10 14 6,50 11 5 9,75 7 7 5,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 30 32 22,00 160,540 3049

7 2044 HÜRÜ SUDE KILINÇ 9 B 3 26 -3,50 9 7 7,25 8 6 6,50 6 20 1,00 4 5 2,75 2 8 0,00 0 10 -2,50 32 82 11,50 120,308 5076

8 2051 HATİCE ALTAY 9 B 7 22 1,50 6 10 3,50 5 9 2,75 5 25 -1,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 9 -1,25 27 89 4,75 110,090 6094

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



9 C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920

Okul Ortalaması 15,21 10,79 12,51 7,33 6,86 5,62 6,04 6,12 4,50 7,76 11,72 4,83 2,93 5,26 1,62 4,40 4,18 3,35 3,90 4,57 2,76 47,57 49,50 35,19 217,230

SINIF: 9 C

KATILIMLAR

1 2123 MUNİSE KURT 9 C 21 8 19,00 10 6 8,50 7 7 5,25 9 9 6,75 4 6 2,50 6 3 5,25 5 5 3,75 62 44 51,00 265,893 780

2 2090 DÖNE GÜL KESKİN 9 C 21 2 20,50 9 3 8,25 5 2 4,50 7 4 6,00 2 2 1,50 6 1 5,75 4 2 3,50 54 16 50,00 264,833 798

3 2070 SEMRA CEREN TOSUN 9 C 21 8 19,00 11 5 9,75 10 4 9,00 9 11 6,25 1 9 -1,25 6 2 5,50 3 7 1,25 61 46 49,50 262,378 830

4 2092 FATMA GÜÇLÜ 9 C 22 6 20,50 9 7 7,25 7 7 5,25 3 5 1,75 3 4 2,00 4 5 2,75 2 6 0,50 50 40 40,00 232,195 1237

5 2097 BUĞRA ÇELEBİ 9 C 15 8 13,00 8 7 6,25 6 7 4,25 12 13 8,75 1 9 -1,25 3 5 1,75 5 2 4,50 50 51 37,25 231,063 1255

6 2086 MUSTAFA ÜZ 9 C 17 7 15,25 10 6 8,50 8 6 6,50 9 16 5,00 3 7 1,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 52 53 38,75 228,378 1310

7 0 SELCAN 9 C 16 2 15,50 6 2 5,50 5 4 4,00 12 15 8,25 1 9 -1,25 3 5 1,75 2 8 0,00 45 45 33,75 228,158 1313

8 2073 SENANUR GÜLERDEM 9 C 17 8 15,00 7 8 5,00 5 6 3,50 6 5 4,75 2 2 1,50 6 3 5,25 5 5 3,75 48 37 38,75 225,808 1335

9 2084 HABİB CAN BULUT 9 C 21 7 19,25 9 3 8,25 2 2 1,50 2 7 0,25 2 4 1,00 7 2 6,50 4 3 3,25 47 28 40,00 224,228 1368

10 2081 SEMA KAR 9 C 20 7 18,25 6 8 4,00 5 7 3,25 4 2 3,50 1 8 -1,00 3 7 1,25 5 4 4,00 44 43 33,25 218,340 1469

11 7758 EREN ÇOLAK 9 C 13 8 11,00 5 4 4,00 5 9 2,75 8 7 6,25 4 5 2,75 6 3 5,25 6 4 5,00 47 40 37,00 217,643 1480

12 2178 TUĞBA EDİZ 9 C 17 12 14,00 5 11 2,25 3 11 0,25 14 16 10,00 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 8 0,00 45 74 26,50 214,690 1533

13 2074 SENA GÜL YILMAZ 9 C 19 9 16,75 9 6 7,50 4 10 1,50 4 7 2,25 0 4 -1,00 4 6 2,50 5 5 3,75 45 47 33,25 211,433 1601

14 2099 AKADİR TATLISÖZ 9 C 9 7 7,25 5 3 4,25 8 2 7,50 5 4 4,00 3 2 2,50 3 3 2,25 5 2 4,50 38 23 32,25 193,925 1986

15 2091 AHMET ÇAKMAK 9 C 13 11 10,25 8 5 6,75 5 6 3,50 7 23 1,25 3 7 1,25 6 2 5,50 4 3 3,25 46 57 31,75 190,975 2056

16 2101 HATİCE KURT 9 C 19 9 16,75 4 11 1,25 6 7 4,25 4 15 0,25 1 7 -0,75 4 5 2,75 2 3 1,25 40 57 25,75 189,983 2084

17 2093 FEVZİ KURT 9 C 16 7 14,25 6 6 4,50 6 6 4,50 2 11 -0,75 1 3 0,25 3 4 2,00 4 4 3,00 38 41 27,75 185,818 2186

18 2100 HASİBE BAŞPINAR 9 C 14 15 10,25 5 11 2,25 5 6 3,50 7 13 3,75 0 6 -1,50 3 6 1,50 5 5 3,75 39 62 23,50 181,733 2309

19 2085 TESLİMENUR GENÇ 9 C 16 9 13,75 5 10 2,50 4 9 1,75 3 19 -1,75 0 8 -2,00 6 3 5,25 3 4 2,00 37 62 21,50 168,518 2741

20 2078 ALİ TESBİ 9 C 12 11 9,25 4 6 2,50 7 3 6,25 3 9 0,75 1 4 0,00 2 5 0,75 2 5 0,75 31 43 20,25 164,465 2873

21 2096 SEM ATEŞ 9 C 16 12 13,00 7 7 5,25 1 10 -1,50 2 16 -2,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 34 67 17,25 157,670 3192

22 2179 MEHMET AKİF TÖRÜN 9 C 11 18 6,50 6 10 3,50 5 9 2,75 7 23 1,25 3 6 1,50 7 3 6,25 0 10 -2,50 39 79 19,25 157,365 3207

23 2088 HATİCE İNAN 9 C 10 18 5,50 8 8 6,00 4 10 1,50 3 13 -0,25 1 6 -0,50 6 3 5,25 4 6 2,50 36 64 20,00 152,185 3403

24 2098 İLAYDA DURAN 9 C 15 13 11,75 4 12 1,00 3 11 0,25 2 20 -3,00 1 6 -0,50 3 7 1,25 3 7 1,25 31 76 12,00 141,053 3878

25 2180 SENA NUR TEL 9 C 8 17 3,75 4 7 2,25 4 4 3,00 4 12 1,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 25 53 11,75 135,565 4122

26 2083 MERYEM AK 9 C 10 19 5,25 4 12 1,00 5 9 2,75 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 31 88 9,00 130,228 4468

27 2095 GÜLSÜM KIZIL 9 C 10 11 7,25 1 8 -1,00 2 9 -0,25 4 23 -1,75 3 6 1,50 3 7 1,25 1 7 -0,75 24 71 6,25 123,045 4867



9 C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920

Okul Ortalaması 15,21 10,79 12,51 7,33 6,86 5,62 6,04 6,12 4,50 7,76 11,72 4,83 2,93 5,26 1,62 4,40 4,18 3,35 3,90 4,57 2,76 47,57 49,50 35,19 217,230

SINIF: 9 C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



9 D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920

Okul Ortalaması 15,21 10,79 12,51 7,33 6,86 5,62 6,04 6,12 4,50 7,76 11,72 4,83 2,93 5,26 1,62 4,40 4,18 3,35 3,90 4,57 2,76 47,57 49,50 35,19 217,230

SINIF: 9 D

KATILIMLAR

1 2122 ESRA BUCUKA 9 D 21 8 19,00 12 4 11,00 9 5 7,75 9 12 6,00 5 5 3,75 9 1 8,75 6 4 5,00 71 39 61,25 284,520 578

2 2104 ESMA İBİŞOĞULLARI 9 D 18 10 15,50 9 6 7,50 8 6 6,50 12 7 10,25 1 7 -0,75 7 3 6,25 5 5 3,75 60 44 49,00 264,910 795

3 2106 ESMANUR TAŞ 9 D 19 9 16,75 9 7 7,25 7 6 5,50 11 9 8,75 2 5 0,75 7 3 6,25 5 5 3,75 60 44 49,00 262,878 824

4 2107 HALİL SUN 9 D 18 10 15,50 9 7 7,25 2 12 -1,00 12 6 10,50 2 6 0,50 7 3 6,25 5 5 3,75 55 49 42,75 252,020 950

5 6143 ENES FURKAN KAYA 9 D 19 9 16,75 6 8 4,00 4 7 2,25 11 11 8,25 2 5 0,75 5 4 4,00 5 5 3,75 52 49 39,75 242,065 1088

6 2130 AYSİMA UYGUN 9 D 19 9 16,75 10 5 8,75 4 7 2,25 6 13 2,75 2 4 1,00 7 2 6,50 8 1 7,75 56 41 45,75 237,728 1160

7 2114 ALİ KURTUL 9 D 17 11 14,25 9 7 7,25 7 7 5,25 9 7 7,25 2 6 0,50 6 2 5,50 3 7 1,25 53 47 41,25 237,448 1164

8 2103 MELİH ŞİMŞEK 9 D 13 14 9,50 9 6 7,50 7 6 5,50 11 10 8,50 0 8 -2,00 5 4 4,00 4 6 2,50 49 54 35,50 219,445 1445

9 2131 NURSEMA UYGUN 9 D 17 10 14,50 10 5 8,75 8 4 7,00 5 14 1,50 1 7 -0,75 5 3 4,25 4 6 2,50 50 49 37,75 214,095 1544

10 158 KÜBRA TUFAN 9 D 12 17 7,75 10 5 8,75 6 7 4,25 7 12 4,00 4 4 3,00 7 3 6,25 8 2 7,50 54 50 41,50 213,330 1562

11 2183 HATİCE BİŞGİN 9 D 15 12 12,00 9 7 7,25 11 3 10,25 1 1 0,75 3 7 1,25 2 5 0,75 5 4 4,00 46 39 36,25 203,543 1764

12 2135 İKBAL RÜMEYSA GÖKKAN9 D 15 13 11,75 6 10 3,50 5 9 2,75 8 10 5,50 4 6 2,50 2 6 0,50 3 4 2,00 43 58 28,50 200,358 1828

13 2132 DİLARA KILIÇAK 9 D 18 7 16,25 7 3 6,25 6 5 4,75 2 9 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 39 31 31,25 199,083 1857

14 2133 SILA İRAT 9 D 10 7 8,25 3 5 1,75 3 10 0,50 7 8 5,00 5 4 4,00 4 5 2,75 3 6 1,50 35 45 23,75 180,885 2327

15 2115 SENEMAY DEMİR 9 D 12 17 7,75 7 9 4,75 6 8 4,00 8 22 2,50 0 10 -2,50 33 66 16,50 159,153 3109

16 2134 HATİCE MACİT 9 D 8 19 3,25 2 11 -0,75 5 6 3,50 4 8 2,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 20 52 7,00 127,778 4607

17 2182 MUHAMMET YAKUT 9 D 5 24 -1,00 2 14 -1,50 8 6 6,50 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 5 5 3,75 28 91 5,25 101,328 6811

18 2184 PELİN ÖZKAN 9 D 4 19 -0,75 2 11 -0,75 4 8 2,00 3 19 -1,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 16 70 -1,50

19 2126 ELİF ÖZLEM TÜYLEK 9 D 6 23 0,25 3 13 -0,25 1 13 -2,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 18 101 -7,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



9 E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920

Okul Ortalaması 15,21 10,79 12,51 7,33 6,86 5,62 6,04 6,12 4,50 7,76 11,72 4,83 2,93 5,26 1,62 4,40 4,18 3,35 3,90 4,57 2,76 47,57 49,50 35,19 217,230

SINIF: 9 E

KATILIMLAR

1 7763 BEYZA ALTAY 9 E 24 2 23,50 11 5 9,75 10 3 9,25 12 4 11,00 5 2 4,50 5 4 4,00 5 5 3,75 72 25 65,75 318,913 316

2 2156 SILANUR ARSLAN 9 E 24 4 23,00 11 5 9,75 6 2 5,50 14 8 12,00 5 3 4,25 7 2 6,50 4 6 2,50 71 30 63,50 315,763 329

3 2164 DAMLANUR DOKUZ 9 E 15 5 13,75 7 4 6,00 10 3 9,25 17 9 14,75 3 4 2,00 6 1 5,75 3 5 1,75 61 31 53,25 283,340 596

4 2151 EKREM CAN TEKİN 9 E 15 9 12,75 11 4 10,00 8 2 7,50 10 19 5,25 3 4 2,00 4 4 3,00 6 2 5,50 57 44 46,00 238,110 1156

5 2141 EMRE ŞAHİN 9 E 19 10 16,50 12 4 11,00 9 4 8,00 5 8 3,00 2 7 0,25 4 6 2,50 4 6 2,50 55 45 43,75 235,553 1183

6 7764 YAREN TAŞ 9 E 17 6 15,50 8 8 6,00 6 8 4,00 9 13 5,75 2 6 0,50 5 4 4,00 5 4 4,00 52 49 39,75 232,253 1235

7 2139 H İBRAHİM ÖZKAN 9 E 15 14 11,50 11 5 9,75 8 5 6,75 6 1 5,75 3 5 1,75 4 4 3,00 5 5 3,75 52 39 42,25 229,323 1291

8 2158 GAMZE CAYNAK 9 E 17 7 15,25 9 6 7,50 3 5 1,75 7 7 5,25 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 5 2,75 44 40 34,00 218,793 1457

9 2186 BETÜL AKYURT 9 E 14 15 10,25 8 7 6,25 8 5 6,75 8 10 5,50 2 5 0,75 4 6 2,50 5 5 3,75 49 53 35,75 212,388 1579

10 2188 MERYEM ONUR 9 E 14 10 11,50 10 5 8,75 7 6 5,50 6 16 2,00 3 6 1,50 5 4 4,00 4 6 2,50 49 53 35,75 204,670 1732

11 2146 MURAT ERCAN 9 E 18 11 15,25 6 10 3,50 4 10 1,50 5 23 -0,75 3 7 1,25 6 4 5,00 4 6 2,50 46 71 28,25 188,293 2124

12 2189 GÜLBEN ONUR 9 E 13 12 10,00 3 12 0,00 4 6 2,50 12 14 8,50 0 4 -1,00 1 8 -1,00 1 6 -0,50 34 62 18,50 185,430 2198

13 2162 TAHSİN YILDIRIM 9 E 9 13 5,75 9 5 7,75 6 6 4,50 4 4 3,00 2 5 0,75 3 6 1,50 2 6 0,50 35 45 23,75 170,975 2638

14 2137 HÜSNA POLAT 9 E 13 16 9,00 6 10 3,50 5 9 2,75 7 23 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 41 78 21,50 167,403 2776

15 2160 ŞEYDA AKKUT 9 E 10 15 6,25 7 6 5,50 8 4 7,00 4 17 -0,25 4 4 3,00 3 5 1,75 4 6 2,50 40 57 25,75 166,043 2817

16 2150 NEZİHE BARIŞ 9 E 14 13 10,75 4 7 2,25 3 5 1,75 4 19 -0,75 3 6 1,50 5 5 3,75 4 6 2,50 37 61 21,75 165,258 2842

17 2187 MUSTAFA CAN YAKUT 9 E 10 17 5,75 6 9 3,75 9 3 8,25 6 19 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 2 8 0,00 40 69 22,75 163,588 2908

18 2144 9 E 11 14 7,50 7 8 5,00 5 6 3,50 3 15 -0,75 3 6 1,50 2 6 0,50 2 5 0,75 33 60 18,00 151,455 3438

19 2165 HASAN ÇANKIRR 9 E 8 12 5,00 2 8 0,00 6 8 4,00 7 18 2,50 3 6 1,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 29 69 11,75 142,773 3794

20 2163 HAZAL KARACA 9 E 8 21 2,75 6 10 3,50 4 10 1,50 7 20 2,00 1 9 -1,25 3 6 1,50 2 7 0,25 31 83 10,25 133,413 4262

21 2168 HATİCE GÜR 9 E 10 16 6,00 4 10 1,50 3 7 1,25 2 13 -1,25 1 6 -0,50 1 8 -1,00 5 3 4,25 26 63 10,25 130,320 4463

22 2148 CEMİLE ALTAYER 9 E 13 16 9,00 4 12 1,00 3 11 0,25 4 26 -2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 30 89 7,75 128,090 4587

23 2166 SEFA GÜRBÜZ 9 E 9 14 5,50 1 10 -1,50 5 7 3,25 2 9 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 19 46 7,50 126,718 4671

24 2157 VELİ DEMİRDELEN 9 E 8 21 2,75 6 10 3,50 5 8 3,00 3 22 -2,50 3 7 1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 32 81 11,75 122,763 4881

25 2142 RÜMEYSA KÜPELİ 9 E 8 21 2,75 4 12 1,00 4 10 1,50 0 12 -3,00 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 24 77 4,75 106,813 6331



9 E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920

Okul Ortalaması 15,21 10,79 12,51 7,33 6,86 5,62 6,04 6,12 4,50 7,76 11,72 4,83 2,93 5,26 1,62 4,40 4,18 3,35 3,90 4,57 2,76 47,57 49,50 35,19 217,230

SINIF: 9 E

KATILIMLAR
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9 F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920

Okul Ortalaması 15,21 10,79 12,51 7,33 6,86 5,62 6,04 6,12 4,50 7,76 11,72 4,83 2,93 5,26 1,62 4,40 4,18 3,35 3,90 4,57 2,76 47,57 49,50 35,19 217,230

SINIF: 9 F

KATILIMLAR

1 7676 BENGÜ MERVE GÜNGÖR9 F 25 3 24,25 12 2 11,50 8 4 7,00 21 4 20,00 7 3 6,25 8 1 7,75 9 1 8,75 90 18 85,50 386,745 42

2 2155 EMİNE NUR OLĞUN 9 F 25 4 24,00 13 3 12,25 12 2 11,50 22 7 20,25 6 4 5,00 8 2 7,50 5 5 3,75 91 27 84,25 385,510 47

3 2121 ZEYNEP KAYA 9 F 27 2 26,50 11 5 9,75 8 4 7,00 16 10 13,50 6 3 5,25 7 3 6,25 7 3 6,25 82 30 74,50 350,028 142

4 2109 MELİKE ULAŞ 9 F 23 6 21,50 9 6 7,50 8 3 7,25 6 7 4,25 6 2 5,50 8 0 8,00 5 4 4,00 65 28 58,00 277,683 648

5 5202 DERYA YILMAZ 9 F 22 7 20,25 10 6 8,50 11 3 10,25 6 13 2,75 3 7 1,25 8 2 7,50 3 7 1,25 63 45 51,75 258,810 868

6 3450 ÖMER EFE YAHŞİ 9 F 20 8 18,00 10 6 8,50 6 6 4,50 8 8 6,00 3 7 1,25 5 5 3,75 5 4 4,00 57 44 46,00 251,430 961

7 5061 RÜYA ÜNAL 9 F 18 9 15,75 8 5 6,75 9 4 8,00 8 9 5,75 2 5 0,75 5 3 4,25 3 4 2,00 53 39 43,25 240,545 1117

8 5196 ALİ YİĞİT DÖNMEZ 9 F 15 6 13,50 7 4 6,00 6 2 5,50 4 6 2,50 3 6 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 40 28 33,00 204,845 1728

9 4990 DENİZ YILMAZ 9 F 16 7 14,25 7 8 5,00 6 4 5,00 2 11 -0,75 3 2 2,50 5 4 4,00 5 3 4,25 44 39 34,25 198,683 1865

10 3818 HAFİZE KAYRAN 9 F 15 11 12,25 6 10 3,50 3 10 0,50 9 18 4,50 0 8 -2,00 4 5 2,75 4 2 3,50 41 64 25,00 191,155 2051

11 3629 YA *R PALTA 9 F 14 14 10,50 7 9 4,75 2 11 -0,75 8 15 4,25 0 6 -1,50 4 5 2,75 4 2 3,50 39 62 23,50 183,505 2258

12 5185 CANSU İNCESU 9 F 10 16 6,00 8 8 6,00 6 7 4,25 6 7 4,25 3 6 1,50 3 6 1,50 5 3 4,25 41 53 27,75 182,810 2282

13 2119 TALHA TATLI 9 F 10 6 8,50 4 6 2,50 3 4 2,00 7 9 4,75 1 5 -0,25 2 6 0,50 4 1 3,75 31 37 21,75 177,208 2439
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9 G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 9.SINIF KDS-3 (903) 116 116 282 10087

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,70 16,48 5,58 4,52 9,19 2,22 3,51 7,25 1,70 5,68 13,55 2,29 2,01 5,56 0,62 2,32 5,48 0,95 1,85 4,86 0,64 29,59 62,37 14,00 165,920

Okul Ortalaması 15,21 10,79 12,51 7,33 6,86 5,62 6,04 6,12 4,50 7,76 11,72 4,83 2,93 5,26 1,62 4,40 4,18 3,35 3,90 4,57 2,76 47,57 49,50 35,19 217,230

SINIF: 9 G

KATILIMLAR

1 2127 SILA ÇEVİK 9 G 26 2 25,50 12 4 11,00 10 3 9,25 25 3 24,25 9 1 8,75 10 0 10,00 7 3 6,25 99 16 95,00 421,518 7

2 5195 ÜMMÜGÜLSÜM ÇOLAK 9 G 27 2 26,50 12 4 11,00 11 3 10,25 20 10 17,50 4 6 2,50 5 5 3,75 8 2 7,50 87 32 79,00 371,978 76

3 5194 KERİM ÇİFTÇİ 9 G 24 5 22,75 10 0 10,00 11 1 10,75 19 5 17,75 8 2 7,50 9 1 8,75 6 4 5,00 87 18 82,50 371,003 78

4 6163 SUDE YILMAZ 9 G 21 8 19,00 12 4 11,00 9 4 8,00 18 6 16,50 3 5 1,75 8 2 7,50 6 3 5,25 77 32 69,00 332,020 244

5 5685 SULTAN TEMİZ 9 G 16 2 15,50 10 5 8,75 6 3 5,25 20 7 18,25 9 0 9,00 6 3 5,25 7 2 6,50 74 22 68,50 327,575 269

6 7765 YUNUS EMRE PİLLA 9 G 21 8 19,00 11 5 9,75 9 5 7,75 18 9 15,75 4 6 2,50 8 1 7,75 5 5 3,75 76 39 66,25 324,063 287

7 5180 SELMA TANRIVERDİ 9 G 21 8 19,00 9 7 7,25 8 5 6,75 14 12 11,00 7 2 6,50 2 8 0,00 2 8 0,00 63 50 50,50 278,055 644

8 5182 SMYH Y 9 G 18 11 15,25 12 4 11,00 7 7 5,25 9 12 6,00 8 2 7,50 7 3 6,25 8 2 7,50 69 41 58,75 270,695 714

9 5198 İBRAHİM TİYEKLİ 9 G 19 6 17,50 8 6 6,50 8 4 7,00 11 6 9,50 4 4 3,00 3 6 1,50 6 2 5,50 59 34 50,50 269,950 723

10 5200 UTKU YAKUT 9 G 18 10 15,50 11 5 9,75 8 6 6,50 10 14 6,50 6 2 5,50 6 2 5,50 5 4 4,00 64 43 53,25 262,075 834

11 5199 SAADET BAĞ 9 G 16 6 14,50 7 6 5,50 5 6 3,50 14 9 11,75 1 7 -0,75 4 3 3,25 4 3 3,25 51 40 41,00 250,720 964

12 5190 9 G 19 6 17,50 9 5 7,75 6 7 4,25 10 14 6,50 3 7 1,25 3 7 1,25 5 5 3,75 55 51 42,25 244,338 1052

13 5681 ÖZLEM AKKOYUN 9 G 20 7 18,25 6 6 4,50 7 4 6,00 6 6 4,50 3 2 2,50 5 3 4,25 5 2 4,50 52 30 44,50 243,975 1060

14 2015 HACER EBRAR MANCAK9 G 12 11 9,25 11 3 10,25 8 4 7,00 8 8 6,00 8 2 7,50 5 4 4,00 4 4 3,00 56 36 47,00 234,413 1194

15 5679 HACER AKYOL 9 G 16 10 13,50 8 4 7,00 7 4 6,00 6 8 4,00 3 3 2,25 5 3 4,25 5 3 4,25 50 35 41,25 225,838 1334

16 5183 Ö S 9 G 11 12 8,00 5 7 3,25 5 1 4,75 8 9 5,75 8 2 7,50 7 3 6,25 8 2 7,50 52 36 43,00 221,260 1413

17 5201 MUSTAFA BÜTÜNER 9 G 12 11 9,25 8 7 6,25 5 5 3,75 6 5 4,75 3 7 1,25 2 4 1,00 3 5 1,75 39 44 28,00 192,135 2022

18 2169 MUSTAFA FARUK ÇİL 9 G 6 5 4,75 1 1 0,75 7 4 6,00 4 3 3,25 8 1 7,75 3 4 2,00 5 2 4,50 34 20 29,00 178,678 2389

19 0 FERHAT YILIZ 9 G 6 23 0,25 8 2 7,50 5 5 3,75 5 4 4,00 24 34 15,50
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SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT GÖDE 2176 9 A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 23 0,25 1 9,81 12,51 5,58

Tarih-1 16 2 14 -1,50 -9 2,81 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 2,00 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 4,81 10,12 3,92

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 2,10 4,83 2,29

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,38 1,62 0,62

Kimya 10 2 7 0,25 3 3,00 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,44 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 21 2,75 9 3,81 7,73 2,20

Toplam: 120 24 94 0,50 0 16,85 34,77 13,65

TYT Türkçe acbdecAebccAaDEbCbdeabedAcDeba

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal cbCdabedaad*bCabcDdEabcdaecbAb

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik dEbacdcbadAebdcAcBeeCbacdacacb

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen adCbebAbceDdecb caBeDbCBAbdeca

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 23 20

Türkçe 30 6 23 20

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 0 4 0
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 5 25 17

Tarih-1 16 2 14 13

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 6 25
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 2 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 14 3 11 21

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 4 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 4 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 5 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 8 21 27

Fizik 10 2 8 20

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 7 20

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM YILDIRIM 68 9 A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
99,195 165,920 3 111 111 257 6962

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 5 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 17 1,75 6 9,81 12,51 5,58

Tarih-1 16 1 11 -1,75 -11 2,81 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 1 8 -1,00 -7 2,00 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 2 19 -2,75 -9 4,81 10,12 3,92

Matematik-1 30 2 13 -1,25 -4 2,10 4,83 2,29

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,38 1,62 0,62

Kimya 10 2 1 1,75 18 3,00 3,35 0,95

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,44 2,76 0,64

TYT Fen 30 6 16 2,00 7 3,81 7,73 2,20

Toplam: 120 16 65 -0,25 -0 16,85 34,77 13,65

TYT Türkçe  bdB dbDeb ACebd deBdce debC  

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal ee ddCbebeeab      baE d adcea

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik bcad c a  Ae B b a       ea ad

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen dBeEBb aae      EbB abaebedecE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 17 20

Türkçe 30 6 17 20

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 3 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 2 19 7

Tarih-1 16 1 11 6

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 3 13
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 2 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 14 1 8 7

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 1 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 2 13 7

Matematik-1 30 2 13 7

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 2 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 1 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 2 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 6 16 20

Fizik 10 3 6 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 9 10

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AĞIRAĞAÇ 2009 9 A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 2,10 4,83 2,29

Toplam: 120 7 4 6,00 5 16,85 34,77 13,65

TYT Matematik  EDCbeECaEAa                  

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 1 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 0 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA KALAY 2171 9 A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,690 165,920 2 48 48 52 1356

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 5 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 9,81 12,51 5,58

Tarih-1 16 10 6 8,50 53 2,81 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 6 4,50 32 2,00 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 4,81 10,12 3,92

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 2,10 4,83 2,29

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,38 1,62 0,62

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,00 3,35 0,95

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,44 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 3,81 7,73 2,20

Toplam: 120 49 42 38,50 32 16,85 34,77 13,65

TYT Türkçe bECeAAeDCbEACDcbDCBBEEbeABDCEa

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal BCCCdCCdCDbBCeecED ceEBAceB da

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik  Ee beE bdAd B ce eeCc        

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen ceaEBe ba DCCeEacCBd          

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 16 10 6 63

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 4 50
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 6 6 43

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 1 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 5 11 17

Matematik-1 30 5 11 17

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 2 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 2 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 8 10 27

Fizik 10 2 6 20

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 0 0 0

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA ÖZKUL 7760 9 A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,773 165,920 1 35 35 37 1159

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 5 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 9,81 12,51 5,58

Tarih-1 16 8 8 6,00 38 2,81 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 7 4,25 30 2,00 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 14 15 10,25 34 4,81 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 2,10 4,83 2,29

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,38 1,62 0,62

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,00 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 0,44 2,76 0,64

TYT Fen 30 9 16 5,00 17 3,81 7,73 2,20

Toplam: 120 50 42 39,50 33 16,85 34,77 13,65

TYT Türkçe EbCa  AbCAEACDacECBBEEACABDCEd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal dCdCdbCeaDCBCCdbEeaEeEBAadB cd

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik aEDdbbE D A    A     a        

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen bBabeb  a bCaAEeECBd eCBebced 

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 6 70

Türkçe 30 21 6 70

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 15 47

Tarih-1 16 8 8 50

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 6 7 43

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 6 5 20

Matematik-1 30 6 5 20

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 0 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 0 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 9 16 30

Fizik 10 1 6 10

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 6 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 5 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ALTAY 2066 9 B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,178 165,920 4 53 53 60 1451

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 8 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 10,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 5 5 3,75 23 5,66 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 9 1,75 13 4,53 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 9 14 5,50 18 10,19 10,12 3,92

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 4,57 4,83 2,29

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,72 1,62 0,62

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,62 3,35 0,95

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,06 2,76 0,64

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 8,41 7,73 2,20

Toplam: 120 47 41 36,75 31 32,62 34,77 13,65

TYT Türkçe dEae  AD AEA cdbECBBEdA AB C d

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal cbCCdbCeCD       aacBddABdBbcd

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik  EDabAE   A   ccdBAe D    e   

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  BaEabbCBaDb AEDcCBcaeCBcABaEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 0 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 2 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 14 30

Tarih-1 16 5 5 31

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 2 38
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 14 4 9 29

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 3 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 0 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 0 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 2 0 100
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 16 12 53

Fizik 10 4 5 40

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 6 3 67
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ERĞÜL 7687 9 B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,833 165,920 5 62 62 73 1682

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 8 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 10,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 4 6 2,50 16 5,66 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 4,53 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 8 16 4,00 13 10,19 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 4,57 4,83 2,29

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,72 1,62 0,62

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,62 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,06 2,76 0,64

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 8,41 7,73 2,20

Toplam: 120 43 43 32,25 27 32,62 34,77 13,65

TYT Türkçe dE e  ADdbEACD bECBBEdA AB   d

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal caCCdbCebD      aaacBddABdBbcd

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik  EDabAE e     ccdBAedD        

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  BaEabbCBaDb AEDc Bc edBcABaEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 7 47

Türkçe 30 14 7 47

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 0 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 16 27

Tarih-1 16 4 6 25

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 2 38
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 14 4 10 29

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 4 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 7 8 23

Matematik-1 30 7 8 23

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 0 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 2 0 100
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 4 5 40

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 5 3 56
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FADİME KIYMACI 2034 9 B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,618 165,920 3 49 49 53 1359

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 8 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 10,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 5 9 2,75 17 5,66 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 4 5,00 36 4,53 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 11 13 7,75 26 10,19 10,12 3,92

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 4,57 4,83 2,29

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,72 1,62 0,62

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,62 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 2,06 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 8,41 7,73 2,20

Toplam: 120 47 34 38,50 32 32,62 34,77 13,65

TYT Türkçe adC AeADbAEACDEADCBBdEb ABDC B

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal  eCCdC aaDeBebebEDdEaE   aBAd 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik d   bAE a bB                  

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBaEddAeBabb AED  B  eCcAb CdE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 6 67

Türkçe 30 20 6 67

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 4 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 13 37

Tarih-1 16 5 9 31

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 4 38
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 14 6 4 43

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 1 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 3 4 10

Matematik-1 30 3 4 10

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 1 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 0 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 13 11 43

Fizik 10 5 5 50

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 2 40

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 4 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ALTAY 2051 9 B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,090 165,920 8 108 108 248 6094

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 8 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 22 1,50 5 10,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 10 3,50 22 5,66 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 4,53 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 11 19 6,25 21 10,19 10,12 3,92

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 4,57 4,83 2,29

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 2,72 1,62 0,62

Kimya 10 2 5 0,75 8 3,62 3,35 0,95

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 2,06 2,76 0,64

TYT Fen 30 4 23 -1,75 -6 8,41 7,73 2,20

Toplam: 120 27 89 4,75 4 32,62 34,77 13,65

TYT Türkçe EbaebbAbddcAebbABdeedcbaABcbEe

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal BdaCddCcaDaBCdabbDccaEBdaCBccb

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik dbbeceEebceBAccddedcebcacCabcA

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen ccddcCdaaccC ebeb B cebeAbcacc

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 22 23

Türkçe 30 7 22 23

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 0 4 0
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 19 37

Tarih-1 16 6 10 38

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 6 25
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 5 9 36

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 3 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 4 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 4 23 13

Fizik 10 1 9 10

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 9 10

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜRÜ SUDE KILINÇ 2044 9 B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,308 165,920 7 107 107 237 5076

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 8 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 26 -3,50 -12 10,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 7 7,25 45 5,66 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 6 6,50 46 4,53 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 10,19 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 20 1,00 3 4,57 4,83 2,29

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,72 1,62 0,62

Kimya 10 2 8 0,00 0 3,62 3,35 0,95

Biyoloji 10 0 10 -2,50 -25 2,06 2,76 0,64

TYT Fen 30 6 23 0,25 1 8,41 7,73 2,20

Toplam: 120 32 82 11,50 10 32,62 34,77 13,65

TYT Türkçe abcbdeebbcdaEdebcAcecceabbdACe

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal aDCBCbeDeCaCdaCBEBAcCBcdaEDdcB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DebBcDeacEbdeaDcbdaC d ae c ba

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen abCB deCaBEDabdeabdcbdecbaedab

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 26 10

Türkçe 30 3 26 10

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 0 4 0
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 0 4 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 17 13 57

Tarih-1 16 9 7 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 4 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 8 6 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 6 20 20

Matematik-1 30 6 20 20

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 4 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 3 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 3 0

TYT Fen 30 6 23 20

Fizik 10 4 5 40

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 10 0

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 9 0
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA LÖK 2043 9 B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,540 165,920 6 90 90 141 3049

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 8 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 10,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 11 5 9,75 61 5,66 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 7 5,25 38 4,53 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 10,19 10,12 3,92

Fizik 10 1 1 0,75 8 2,72 1,62 0,62

Kimya 10 1 3 0,25 3 3,62 3,35 0,95

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 2,06 2,76 0,64

TYT Fen 30 2 6 0,50 2 8,41 7,73 2,20

Toplam: 120 30 32 22,00 18 32,62 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEbCABeCbd    e AbdbEdaDcbBde

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CbCBCeaDBeCCECeBEBAeaBAcdEedaB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Fen    B   a   e a dD   e       c 

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih-1 16 11 5 69

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 7 7 50

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 2 6 7

Fizik 10 1 1 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 2 0
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BAHÇA 62 9 B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,365 165,920 2 26 26 27 914

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 8 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 10,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 10 3,50 22 5,66 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 6 6,50 46 4,53 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 10,19 10,12 3,92

Matematik-1 30 15 15 11,25 38 4,57 4,83 2,29

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,72 1,62 0,62

Kimya 10 8 2 7,50 75 3,62 3,35 0,95

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,06 2,76 0,64

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 8,41 7,73 2,20

Toplam: 120 63 56 49,00 41 32,62 34,77 13,65

TYT Türkçe EaaBcAAbCbEACbdbDCBedEbdABDbbd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal BddCdCCedDdBabeaEbBEaEBABaBcca

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EEDabAECDdAaeBDedBcDCDaacbcdeA

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen bBaEBedCBBDCdAEDECBcaeCBedBCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 15 47

Türkçe 30 14 15 47

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 3 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 16 47

Tarih-1 16 6 10 38

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 14 8 6 57

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 15 15 50

Matematik-1 30 15 15 50

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 4 0 100
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 3 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 3 0 100
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 5 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 20 10 67

Fizik 10 6 4 60

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 8 2 80

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 5 4 56
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR HAMİTGİL 2056 9 B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,230 165,920 1 12 12 12 387

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 8 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 10,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 13 3 12,25 77 5,66 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 4 7,00 50 4,53 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 10,19 10,12 3,92

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 4,57 4,83 2,29

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,72 1,62 0,62

Kimya 10 8 2 7,50 75 3,62 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,06 2,76 0,64

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 8,41 7,73 2,20

Toplam: 120 74 31 66,25 55 32,62 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACABDCEaEcCaAAADCbEACDEAEbB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBCdCcBCCCECaBEBABCBcd ED ca

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik ccdBAe DBEA e   cE  AbE adA   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen C aBBEBebBEDECBbDCeAdBCdEbcCcA

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 4 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih-1 16 13 3 81

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 8 4 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 0 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 10 9 33

Matematik-1 30 10 9 33

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 2 0 100
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 3 1 60
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 2 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 1 20

TYT Fen 30 19 10 63

Fizik 10 6 3 60

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 8 2 80

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇAKMAK 2091 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,975 165,920 15 72 72 93 2056

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 8 5 6,75 42 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 6 3,50 25 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 46 57 31,75 26 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe B dAedabCEBd CaA A abEAb EAEdB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal eDCBCC ce CCE aeEBAc dAdd D ca

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik cAdddbecBbdCdEcbdbeCebdCbadaeB

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen eAedaEBdbaEDECBdD  eABeEE   ac

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 1 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 13 11 43

Tarih-1 16 8 5 50

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 3 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 14 5 6 36

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 1 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 3 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 4 20

TYT Fen 30 13 12 43

Fizik 10 3 7 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 2 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AKADİR TATLISÖZ 2099 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,925 165,920 14 69 69 88 1986

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 7 7,25 24 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 5 3 4,25 27 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 2 7,50 54 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 38 23 32,25 27 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BE A     E b   ebAb bEA D AEde

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal    BCC baa C C   BAeaBA  ED EB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik         aa          AAEdb AB  

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen   CBa Bd  dD  B bb AA CEE eCe 

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 7 30

Türkçe 30 9 7 30

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 0 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 0 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 0 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0

TYT Sosyal 30 13 5 43

Tarih-1 16 5 3 31

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 0 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 1 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 8 2 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 0 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 5 4 17

Matematik-1 30 5 4 17

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 0 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 2 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 0 40

TYT Fen 30 11 7 37

Fizik 10 3 2 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 2 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 2 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ TESBİ 2078 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,465 165,920 20 88 88 136 2873

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 4 6 2,50 16 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 3 6,25 45 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 11 9 8,75 29 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 2 5 0,75 8 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 5 14 1,50 5 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 31 43 20,25 17 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe baCcAce  AEA    BCeBdEACcaDbEa

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal aCdCdCa    Be  bEeeEB    CBAdE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik bbaabAEbe A   be              

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen Eedaa     DCbedec   a addA C d

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 1 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 0 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 9 37

Tarih-1 16 4 6 25

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 3 25
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 0 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33

Coğrafya-1 14 7 3 50

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 2 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 0 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 3 9 10

Matematik-1 30 3 9 10

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 2 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 0 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 0 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 5 14 17

Fizik 10 1 4 10

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 2 5 20

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 5 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA ÇELEBİ 2097 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,063 165,920 5 42 42 45 1255

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 8 7 6,25 39 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 7 4,25 30 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 12 13 8,75 29 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 9 16 5,00 17 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 50 51 37,25 31 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEbCAcDCE aaa   A CbEAbD AEdB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBeCaDaebCd CcceAabBAd dDaEB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik cAed bC dEACB   EcaCbAEdDcbeAd

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen aeaBdcdaceEDadB eb bA C ED aBc

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 8 50

Türkçe 30 15 8 50

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 0 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 0 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 14 14 47

Tarih-1 16 8 7 50

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 3 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 6 7 43

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 12 13 40

Matematik-1 30 12 13 40

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 4 1 80
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 4 20

TYT Fen 30 9 16 30

Fizik 10 1 9 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 2 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 2 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE GÜL KESKİN 2090 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,833 165,920 2 21 21 22 798

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 2 20,50 68 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 3 8,25 52 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 2 4,50 32 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 14 5 12,75 43 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 12 5 10,75 36 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 54 16 50,00 42 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe E  aAAAbCAEACD ABCBBEEACA DC  

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal Be CdCC CD BCC aa  cBEBA   A  

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EE  b    EAB   cd e C   A     

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  B  e   aBDa AED CB D Ca   CdE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 2 70

Türkçe 30 21 2 70

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 0 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 5 47

Tarih-1 16 9 3 56

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 1 50
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67

Coğrafya-1 14 5 2 36

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 1 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 0 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 0 60
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 0 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 12 5 40

Fizik 10 2 2 20

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 1 60

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 2 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 2 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÇOLAK 7758 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,643 165,920 11 56 56 64 1480

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 5 4 4,00 25 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 10 13 6,75 23 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 4 5 2,75 28 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 47 40 37,00 31 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe dEae  AD AEA cdbECBBEdA AB   d

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal c CCd CebD   C  EaacBddABdBbcd

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik  EDabAE   A   ccdBAe D    e   

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  BaEabbCBaDb AEDcCBcaeCBcABaEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 8 43

Türkçe 30 13 8 43

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 0 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 2 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 13 33

Tarih-1 16 5 4 31

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 1 50
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 14 5 9 36

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 0 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 0 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 2 0 100
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 16 12 53

Fizik 10 4 5 40

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 6 3 67
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜÇLÜ 2092 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,195 165,920 4 41 41 44 1237

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 7 7,25 45 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 7 5,25 38 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 9 15 5,25 18 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 50 40 40,00 33 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BaEAdAaDCEaEECBAAAbCbEACD AECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBCCeDdaaddaCBEBAcaBAdbEDdca

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  AeBd   d          a  E   b   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen   Cac BCccEadeB DbbAb CdEcebd 

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 0 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 16 14 53

Tarih-1 16 9 7 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 4 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 7 7 50

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 0 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 1 0

TYT Fen 30 9 15 30

Fizik 10 3 4 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 5 40

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 6 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 6 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ KURT 2093 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,818 165,920 17 75 75 99 2186

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 6 4,50 28 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 6 4,50 32 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 11 5,25 18 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 38 41 27,75 23 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe aE Aa a CE cECB AAbCbEAaD AECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal C CBCCecda Cdb   BAcaBAdbED ca

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik aeeBc    ac dd   a   eE   b   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen    d cBd  ded BeD  AbcCEE eCe 

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 1 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 0 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 0 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 12 12 40

Tarih-1 16 6 6 38

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 0 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 3 25
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 6 6 43

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 1 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 2 11 7

Matematik-1 30 2 11 7

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 3 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 1 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 1 0

TYT Fen 30 8 11 27

Fizik 10 1 3 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 4 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KIZIL 2095 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,045 165,920 27 105 105 232 4867

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 1 8 -1,00 -6 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 2 9 -0,25 -2 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 3 17 -1,25 -4 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 23 -1,75 -6 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 3 7 1,25 13 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 7 20 2,00 7 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 24 71 6,25 5 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe b  abAbbCAEAC cbECe    CdaDC d

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal  a  d a eb ceC babBcaEe  bebb 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik dcaacbEaaa  dcbcAadade beCcabA

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBed bbbaBabCbdeECeeacb  edddE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 11 33

Türkçe 30 10 11 33

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 0 0 0
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 3 17 10

Tarih-1 16 1 8 6

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 2 13
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 2 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 14 2 9 14

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 4 23 13

Matematik-1 30 4 23 13

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 3 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 3 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 7 20 23

Fizik 10 3 6 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 7 10

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 6 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HABİB CAN BULUT 2084 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,228 165,920 9 50 50 54 1368

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 3 8,25 52 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 2 2 1,50 11 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 47 28 40,00 33 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEb ABDCEBEEaBdAADCbEACDabEaB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CD BCCdeB dCEC  E b      E  b 

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  c  ceCb            bd  b A   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen C ac   ecBEDEeB DCaAA CdE c Bb

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 11 5 37

Tarih-1 16 9 3 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 3 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 14 2 2 14

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 0 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 2 7 7

Matematik-1 30 2 7 7

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 2 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 0 20

TYT Fen 30 13 9 43

Fizik 10 2 4 20

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 2 70

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 3 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 3 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASİBE BAŞPINAR 2100 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,733 165,920 18 79 79 109 2309

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 5 11 2,25 14 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 6 3,50 25 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 10 17 5,75 19 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 13 3,75 13 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 3 6 1,50 15 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 17 3,75 13 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 39 62 23,50 20 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe daCecAADdAEcaDacECeBcEAdABDaca

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal eCaCaaaaaDaBCeebbeBacEBAee A  

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik    dbAd a Ae accdBAbe BE C  cd

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  c ce  eddDb ededCBcDebdAAaCbE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 15 47

Türkçe 30 14 15 47

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 17 33

Tarih-1 16 5 11 31

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 7 13
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 5 6 36

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50

TYT Matematik 30 7 13 23

Matematik-1 30 7 13 23

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 2 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 2 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 2 0 100
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 3 0 60
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 8 17 27

Fizik 10 0 6 0

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE İNAN 2088 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,185 165,920 23 94 94 161 3403

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 18 5,50 18 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 8 8 6,00 38 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 12 18 7,50 25 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 3 13 -0,25 -1 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 36 64 20,00 17 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe b CcccbcbcdAdDcADdBBaaAaAaDCdd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal cCaCECbaaDCBCbeeEDBcdEadcaeddb

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik c e b b   Acbe    c a d ACd ae

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen Eee ed  ddDb AEDdCBeaeCBceeCEd

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 18 33

Türkçe 30 10 18 33

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 3 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 18 40

Tarih-1 16 8 8 50

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 6 25
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 4 10 29

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 1 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 3 13 10

Matematik-1 30 3 13 10

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 2 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 1 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 3 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 2 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 11 15 37

Fizik 10 1 6 10

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KURT 2101 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,983 165,920 16 73 73 95 2084

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 4 11 1,25 8 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 7 4,25 30 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 10 18 5,50 18 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 15 0,25 1 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 7 15 3,25 11 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 40 57 25,75 21 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACAeDCEaE aabeADCbEACDabDCB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal Ca dCedaedCCdaadEcAcaBAe EcdEa

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik c   ceeb  db dac E  bcE  dAabB

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen e bacaBa cEeaeBdDa AeeCaE     

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 10 18 33

Tarih-1 16 4 11 25

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 6 25
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 6 7 43

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 4 15 13

Matematik-1 30 4 15 13

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 2 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 1 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 3 40

TYT Fen 30 7 15 23

Fizik 10 1 7 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 3 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 3 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA DURAN 2098 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,053 165,920 24 97 97 189 3878

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 4 12 1,00 6 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 7 23 1,25 4 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 2 20 -3,00 -10 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 3 7 1,25 13 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 7 20 2,00 7 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 31 76 12,00 10 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BcEA ABDbaaEdCBecADbeEbabcABCB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal aDbBeedaBbaCdaacEaAcaeAcbaeacc

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik abb cb  a dae  dabDabbEaebce  

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen C aae ca eccbeBdbaCAedCcEbcCdc

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 13 50

Türkçe 30 15 13 50

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 0 4 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 7 23 23

Tarih-1 16 4 12 25

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 7 13
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 11 21

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 4 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 2 20 7

Matematik-1 30 2 20 7

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 4 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 3 0

TYT Fen 30 7 20 23

Fizik 10 1 6 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 7 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKİF TÖRÜN 2179 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,365 165,920 22 93 93 151 3207

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 10 3,50 22 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 11 19 6,25 21 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 0 10 -2,50 -25 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 10 19 5,25 18 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 39 79 19,25 16 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe EaeecAAbabEbbaEcECBBdEbddaeCEd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal aeCCdCadeDCdCeabdDBaaaaAebeAdE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik abDadeabbcAabcebeaAeCeacACeabA

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBebdacbB DaCAEabCBAaeedeeeead

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 18 37

Türkçe 30 11 18 37

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 19 37

Tarih-1 16 6 10 38

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 5 9 36

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 1 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 4 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 4 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 3 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 10 19 33

Fizik 10 3 6 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 3 70

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 0 10 0

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 9 0
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM AK 2083 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,228 165,920 26 101 101 217 4468

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 19 5,25 18 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 4 12 1,00 6 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 9 21 3,75 13 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 2 8 0,00 0 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 31 88 9,00 8 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe adCBAbAbdbEAabdAEeeBcaACdceabd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal aCaCdbadCeCddbabEeBEeaBbdecbAd

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik cEbdbecbDaAcdcebdcADbacEbecbad

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EcabdeAbdabbddcedCBdacbebeBCdc

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 19 33

Türkçe 30 10 19 33

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 21 30

Tarih-1 16 4 12 25

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 7 13
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 14 5 9 36

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 4 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 4 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 6 24 20

Fizik 10 2 8 20

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 8 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUNİSE KURT 2123 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,893 165,920 1 19 19 20 780

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 10 6 8,50 53 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 7 5,25 38 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 15 14 11,50 38 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 62 44 51,00 43 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BdEACABDCEBdECaAcAcCbEdCDEAECc

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal aDaBCCdbBCCCdCCdEBABaBAdbceBca

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DAb eaCad       EEbCbAE Dab   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen bdaBBaBCdaEDdCBbDa AecCEEbcCBe

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 17 13 57

Tarih-1 16 10 6 63

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 7 7 50

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 9 9 30

Matematik-1 30 9 9 30

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 0 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 2 0

TYT Fen 30 15 14 50

Fizik 10 4 6 40

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÜZ 2086 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,378 165,920 6 44 44 48 1310

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 10 6 8,50 53 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 6 6,50 46 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 9 16 5,00 17 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 18 3,50 12 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 52 53 38,75 32 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe baCBdAeDCA A  EADC BdbA ABDCEc

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal BCaCdaaBCDCBCdCbEeeEcaBAeCBAdE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik bcbadAECb AedcaAc baC BcAe c A

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen cBaaedbCeBcebAEeE Bdcab  Acba 

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 0 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 0 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 0 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 12 60

Tarih-1 16 10 6 63

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 8 6 57

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 9 16 30

Matematik-1 30 9 16 30

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 3 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 2 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 8 18 27

Fizik 10 3 7 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 6 10

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 5 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELCAN 0 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,158 165,920 7 45 45 49 1313

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 2 15,50 52 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 2 5,50 34 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 4 4,00 29 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 12 15 8,25 28 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 6 22 0,50 2 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 45 45 33,75 28 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACABDCEc  CBdA        EADC 

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBC  b      aB B  CdAdEEee  

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DAcBbcCbBadbccDAbbbadAECDbA   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen bdaBabedbcEeE Bd edbcBbdbDbdcd

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 2 53

Türkçe 30 16 2 53

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 0 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 0 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 0 33

TYT Sosyal 30 11 6 37

Tarih-1 16 6 2 38

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 2 13
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 14 5 4 36

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 12 15 40

Matematik-1 30 12 15 40

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 4 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 4 0 100
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 1 20

TYT Fen 30 6 22 20

Fizik 10 1 9 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEM ATEŞ 2096 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,670 165,920 21 92 92 150 3192

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 7 7 5,25 33 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 1 10 -1,50 -11 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 8 17 3,75 13 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 2 16 -2,00 -7 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 2 8 0,00 0 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 22 2,50 8 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 34 67 17,25 14 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEbCABDCEBbcaBAAbe bEbCadABde

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDC aCbee aCEbCcb bcC  dadecac

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik aAbeeeba ddd        bdceD c  e

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen edeBdccabecedeBbDabbeBCdEbcbBA

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 12 53

Türkçe 30 16 12 53

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 2 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0

TYT Sosyal 30 8 17 27

Tarih-1 16 7 7 44

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 14 1 10 7

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 4 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 2 16 7

Matematik-1 30 2 16 7

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 3 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 2 0

TYT Fen 30 8 22 27

Fizik 10 1 9 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA KAR 2081 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,340 165,920 10 55 55 63 1469

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 8 4,00 25 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 7 3,25 23 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 11 15 7,25 24 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 3 7 1,25 13 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 9 19 4,25 14 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 44 43 33,25 28 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEAdABDCE E CBAeAbCbdAeDdAECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CD BebeaB aCdCedbBbBaB ccEe Ec

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik                 EE  dAd   A   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen b aBecdaccdDabBeDbeeeBCEEc Cee

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 11 15 37

Tarih-1 16 6 8 38

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 6 25
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 5 7 36

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 4 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 0 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 1 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 0 20

TYT Fen 30 9 19 30

Fizik 10 1 8 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 4 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA CEREN TOSUN 2070 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,378 165,920 3 23 23 24 830

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 11 5 9,75 61 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 10 4 9,00 64 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 10 18 5,50 18 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 61 46 49,50 41 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe daCBdAAbCbEAaDEADCBBaEACABDCEd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal dCdCECaBCDCBCCbbEeaEcEBABCBAdE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik  EDCbAE b A  c Ae eDdbda  dc A

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen bcecceAaaeD aAE ECBdbcecdAdCdE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih-1 16 11 5 69

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 4 50
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 10 4 71

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 9 11 30

Matematik-1 30 9 11 30

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 1 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 3 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 10 18 33

Fizik 10 1 9 10

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 7 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENA GÜL YILMAZ 2074 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,433 165,920 13 61 61 70 1601

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 6 7,50 47 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 13 16 9,00 30 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 4 6 2,50 25 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 9 15 5,25 18 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 45 47 33,25 28 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BdEACABDCEdb aBAbbbdAEACDaAECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CbCBaCCb CdCdCCcEBABacedbacaca

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  Ab c   d        d  b Eb  AB e

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen e ad     eEDECeeebdeAaCdEDaCde

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 3 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 13 16 43

Tarih-1 16 9 6 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 4 10 29

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 4 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 4 7 13

Matematik-1 30 4 7 13

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 1 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 1 40

TYT Fen 30 9 15 30

Fizik 10 0 4 0

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 6 40

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENA NUR TEL 2180 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,565 165,920 25 98 98 198 4122

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 4 7 2,25 14 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 4 3,00 21 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 8 11 5,25 18 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 5 13 1,75 6 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 25 53 11,75 10 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe eEbbddBDaaab eabbeb AEA c cACB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal C aaC bDea C aa  BABb  Aac   c

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DAbe aaac bd     E  cbb c A   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen abaB  e  edac e Db  c dE   CeA

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 17 27

Türkçe 30 8 17 27

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 3 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 2 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 1 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 8 11 27

Tarih-1 16 4 7 25

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 0 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 3 25
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 4 4 29

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 2 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 4 12 13

Matematik-1 30 4 12 13

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 3 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 3 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 0 20

TYT Fen 30 5 13 17

Fizik 10 1 5 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 5 10

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 2 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR GÜLERDEM 2073 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,808 165,920 8 47 47 51 1335

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 7 8 5,00 31 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 6 3,50 25 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 48 37 38,75 32 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BdbACABDCEBE aBA AbCbEAa  bEbB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal eDbBCCbad dCECadEBAe ebddE  cB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  AbBAe           E CbdE c     

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen    B cB  eEeEdBeDC AAeCEEbebBe

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 0 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 1 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 12 14 40

Tarih-1 16 7 8 44

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 14 5 6 36

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 1 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 6 5 20

Matematik-1 30 6 5 20

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 2 0 100
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 2 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 0 0

TYT Fen 30 13 10 43

Fizik 10 2 2 20

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 6 3 60

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TESLİMENUR GENÇ 2085 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,518 165,920 19 84 84 128 2741

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 5 10 2,50 16 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 9 1,75 13 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 9 19 4,25 14 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 3 19 -1,75 -6 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 9 15 5,25 18 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 37 62 21,50 18 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BdEA  BDCEBd aBceAbCbEA DccECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal eDb eeaeddbCECCdEBeBbcAdbae be

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik   Aceeb Bacdac dbdaeb E b  abc

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen bddadc dc EedCB DCdA eCaEb Cc 

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 0 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 9 19 30

Tarih-1 16 5 10 31

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 4 9 29

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 3 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 3 19 10

Matematik-1 30 3 19 10

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 4 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 1 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 3 0

TYT Fen 30 9 15 30

Fizik 10 0 8 0

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 4 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 4 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA EDİZ 2178 9 C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,690 165,920 12 57 57 66 1533

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 27 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 13,03 12,51 5,58

Tarih-1 16 5 11 2,25 14 4,70 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 3,38 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 8 22 2,50 8 8,08 10,12 3,92

Matematik-1 30 14 16 10,00 33 2,69 4,83 2,29

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,21 1,62 0,62

Kimya 10 3 7 1,25 13 3,01 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 2,14 2,76 0,64

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 45 74 26,50 22 29,16 34,77 13,65

TYT Türkçe bECcAbAbCAaAdDdbBCBBdEAeABcCEa

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal aebCdbCeCDCeedebbDabaEBeabaccc

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik dEDCbAaCebABdBcedabcCaBdeCBcDA

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen ccebadeaBcDebdceaCBbaDCcceabbb

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 22 27

Tarih-1 16 5 11 31

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 6 25
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 14 3 11 21

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 14 16 47

Matematik-1 30 14 16 47

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 2 60
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 3 2 60
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 6 24 20

Fizik 10 1 9 10

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 7 30

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 8 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KURTUL 2114 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,448 165,920 7 37 37 39 1164

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 7 7,25 45 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 7 5,25 38 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 53 47 41,25 34 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEdbABcCEdEbadA AbdAEACDaAECd

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDeBdCeDcdCCdCaBEadBeBAAdbDaEe

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik cAb AD D  d    d b  AdEbDEA   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen e aBB caccb  eBADCCAccdEEecbBd

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 16 14 53

Tarih-1 16 9 7 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 7 7 50

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 9 7 30

Matematik-1 30 9 7 30

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 0 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 2 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 0 40

TYT Fen 30 11 15 37

Fizik 10 2 6 20

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 7 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA UYGUN 2130 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,728 165,920 6 36 36 38 1160

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 10 5 8,75 55 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 7 2,25 16 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 56 41 45,75 38 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe d CaAeAbCbEACDcbDdBBdEACABDCEB

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal B aCdeCBCDbBCCaDED ceEBd eabc 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik dEDC    aEAcb ced ded B  e bc 

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  Baa d eB eC AEDECBeDeCB ABCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 12 47

Tarih-1 16 10 5 63

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 4 7 29

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 0 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 6 13 20

Matematik-1 30 6 13 20

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 0 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 1 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 2 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 1 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 17 7 57

Fizik 10 2 4 20

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 2 70

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 7 1 78
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KILIÇAK 2132 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,083 165,920 13 67 67 83 1857

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 7 3 6,25 39 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 5 4,75 34 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 6 7 4,25 14 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 39 31 31,25 26 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe d    bAbCbEACDEeDCBBEEACAeeCEB

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal a  Cd  BaDCBCC  cD EBbBb aBAd 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik c  Cb E  d c  a   c b   d  c  

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  ca ce CB Da   D  Bd     e  E 

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 7 60

Türkçe 30 18 7 60

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 4 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 8 43

Tarih-1 16 7 3 44

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 0 38
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 6 5 43

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 1 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 2 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 2 9 7

Matematik-1 30 2 9 7

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 0 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 2 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 6 7 20

Fizik 10 2 4 20

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 1 10

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 1 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZLEM TÜYLEK 2126 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 23 0,25 1 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 3 13 -0,25 -2 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 1 13 -2,25 -16 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 4 26 -2,50 -8 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 3 27 -3,75 -13 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 18 101 -7,25 -6 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe cbadeAcDaEBdcaabebDabacdbEdAbc

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal eDbadCacBdeebdacadbaeadbcabedB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik aebdcabccaceBdabEdcedbaCebAcdB

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen dAbcebaecdaebCaebdaceBadaebaeb

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 23 20

Türkçe 30 6 23 20

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 0 4 0
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0

TYT Sosyal 30 4 26 13

Tarih-1 16 3 13 19

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 7 13
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 1 13 7

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 4 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 5 25 17

Matematik-1 30 5 25 17

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 4 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 3 40

TYT Fen 30 3 27 10

Fizik 10 1 9 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 9 10

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES FURKAN KAYA 6143 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,065 165,920 5 32 32 33 1088

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 8 4,00 25 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 7 2,25 16 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 10 15 6,25 21 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 11 11 8,25 28 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 52 49 39,75 33 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe E aadbAbCbEACDEACCBBdEbCABDCEd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal a eCdCadCDaBCd adcdcaE ABa Ac 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik   DbbAE cEAB dcAcBee aBE dB a 

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen dBe ae aB De bEDdCBeDadcbdBCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 4 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 15 33

Tarih-1 16 6 8 38

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 5 25
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 4 7 29

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 3 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 11 11 37

Matematik-1 30 11 11 37

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 1 60
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 3 1 60
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 12 14 40

Fizik 10 2 5 20

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA İBİŞOĞULLARI 2104 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,910 165,920 2 20 20 21 795

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 6 7,50 47 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 6 6,50 46 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 15 9,25 31 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 60 44 49,00 41 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEdCbaeCEdEbadA ADCAEACDaA Ce

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDeBdCeD dCCdCaBEadBdBAAdbDBEe

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DAABce a  A    AdE Cbbd DEAB  

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen ecaBc ca cdDdeBADCCAccCEEDebBd

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 17 12 57

Tarih-1 16 9 6 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 8 6 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 12 7 40

Matematik-1 30 12 7 40

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 0 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 2 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 0 60

TYT Fen 30 13 15 43

Fizik 10 1 7 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 3 70

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR TAŞ 2106 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,878 165,920 3 22 22 23 824

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 7 7,25 45 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 6 5,50 39 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 60 44 49,00 41 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEdCABcCEdEbadA AbCAEACDaAECe

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDeBdCeDcdCCdCaBEadBdBAAdbD Ee

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DAA ce ad A    AdE CbAdaDdAB  

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen e aBB ca cdDbeBADCCAccCEEDcbBd

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 16 13 53

Tarih-1 16 9 7 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 7 6 50

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 11 9 37

Matematik-1 30 11 9 37

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 1 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 1 40

TYT Fen 30 14 13 47

Fizik 10 2 5 20

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 3 70

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BUCUKA 2122 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,520 165,920 1 13 13 14 578

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 9 5 7,75 55 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 9 12 6,00 20 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 5 5 3,75 38 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 9 1 8,75 88 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 71 39 61,25 51 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACABDCEBEbbadbAbCAEAaDEAEdB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal ebCBCCeDBCeCECCBEBABaBecEEaBEa

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik cAABcDCccb      bE  bAdC dbBbc

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen dceBBEBabBEDdCBADCCAeBCEEDbdBe

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih-1 16 12 4 75

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 2 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 9 5 64

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 1 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 9 12 30

Matematik-1 30 9 12 30

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 2 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 4 20

TYT Fen 30 20 10 67

Fizik 10 5 5 50

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 9 1 90

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 5 4 56
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL SUN 2107 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,020 165,920 4 27 27 28 950

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 7 7,25 45 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 2 12 -1,00 -7 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 11 19 6,25 21 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 14 14 10,50 35 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 55 49 42,75 36 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACABcCEdEbadA AbCcEACDaAEee

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDeBdCeDcdCCdCaBEadBaadbdaeebe

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DAA ee a dA B    E CbAE DdAB  

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen e aBB caccEedeBADCCAccCEEDcbBd

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0

TYT Sosyal 30 11 19 37

Tarih-1 16 9 7 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 2 12 14

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 4 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 12 6 40

Matematik-1 30 12 6 40

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 1 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 0 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 1 40

TYT Fen 30 14 14 47

Fizik 10 2 6 20

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 3 70

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE BİŞGİN 2183 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,543 165,920 11 65 65 80 1764

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 7 7,25 45 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 11 3 10,25 73 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 2 5 0,75 8 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 10 16 6,00 20 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 46 39 36,25 30 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACAebbEdd Cae AcCbEeCeEbCCB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBebCeBbaCddCBdBABbBAAEEDaEB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik     eD                        

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen ecdBBEceddEedeBb   eAcCcEDDb c

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih-1 16 9 7 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 4 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 11 3 79

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 1 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 0 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 0 0

TYT Fen 30 10 16 33

Fizik 10 3 7 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 4 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE MACİT 2134 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,778 165,920 16 103 103 220 4607

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 19 3,25 11 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 2 11 -0,75 -5 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 6 3,50 25 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 7 17 2,75 9 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 1 3 0,25 3 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 1 8 -1,00 -3 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 20 52 7,00 6 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe aaddbeAbdeEeeDceBbBaEdAaA  ddB

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal  deCbaa aedBd eaEc ca B BbBAcb

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik  E  Ab  bad    ecdA  e    B   

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  ce eb  d D ec e              

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 19 27

Türkçe 30 8 19 27

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 7 17 23

Tarih-1 16 2 11 13

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 5 13
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 2 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 14 5 6 36

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 4 8 13

Matematik-1 30 4 8 13

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 2 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 2 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 0 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 1 8 3

Fizik 10 0 5 0

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL RÜMEYSA GÖKKAN 2135 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,358 165,920 12 66 66 82 1828

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 10 3,50 22 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 11 19 6,25 21 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 4 6 2,50 25 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 2 6 0,50 5 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 9 16 5,00 17 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 43 58 28,50 24 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe aECcedADaeEAa aeECBBaEdCABDCdd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal BedCdbCBeDaBeebeaedcB*BAaCBbca

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik dED bcE bEAB e A  c C cd  a  e

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen cBeEBbbaBdeb AccdeB  e BbA adE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 13 50

Türkçe 30 15 13 50

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 2 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 19 37

Tarih-1 16 6 10 38

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 14 5 9 36

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 4 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 8 10 27

Matematik-1 30 8 10 27

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 2 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 1 60
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 3 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 9 16 30

Fizik 10 4 6 40

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 6 20

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 4 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 3 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA TUFAN 158 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,330 165,920 10 59 59 68 1562

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 17 7,75 26 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 10 5 8,75 55 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 7 4,25 30 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 12 4,00 13 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 4 4 3,00 30 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 54 50 41,50 35 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe eEEbdAaeCbBdEacceADCbEACaacBae

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CD BCCbbBdCCEbaBEBAeae cddDBEa

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  AA cbeac A    A E bbbdaDdA  c

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen C aBB BabeEDdCBADbdAABCdEDDCBb

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 17 40

Türkçe 30 12 17 40

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 16 10 5 63

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 4 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 6 7 43

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 7 12 23

Matematik-1 30 7 12 23

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 1 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 2 20

TYT Fen 30 19 9 63

Fizik 10 4 4 40

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 7 3 70

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 7 2 78
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH ŞİMŞEK 2103 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,445 165,920 8 52 52 59 1445

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 6 7,50 47 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 6 5,50 39 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 9 18 4,50 15 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 49 54 35,50 30 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe BbEbCeeeCEBd adAeAaCAEAdca DdB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDeBdCeD dCCdCaBEadBdBAAdbD cB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik cAeBee ad A    AdE CbcE DEAB c

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen e aacace eEDdeBADa ddBCcEDcdcc

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 14 43

Türkçe 30 13 14 43

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 16 9 6 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 7 6 50

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 11 10 37

Matematik-1 30 11 10 37

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 1 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 1 60

TYT Fen 30 9 18 30

Fizik 10 0 8 0

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET YAKUT 2182 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
101,328 165,920 17 110 110 255 6811

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 24 -1,00 -3 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 2 14 -1,50 -9 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 6 6,50 46 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 10 20 5,00 17 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 2 8 0,00 0 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 9 21 3,75 13 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 28 91 5,25 4 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe cdEbCAaebEebcedeebaeedAababAba

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal aDaeeebcadadbbCcEcAedBAcEEeBbB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik abdecDaaadbdadeebbcaAdaCeEbabc

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen bAeBddaabddDdbBecdaeAedaaDDCBe

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 24 17

Türkçe 30 5 24 17

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 3 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 3 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0

TYT Sosyal 30 10 20 33

Tarih-1 16 2 14 13

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 7 13
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 8 6 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 1 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 5 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 4 20

TYT Fen 30 9 21 30

Fizik 10 2 8 20

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 5 4 56
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURSEMA UYGUN 2131 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,095 165,920 9 58 58 67 1544

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 10 5 8,75 55 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 4 7,00 50 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 5 14 1,50 5 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 10 16 6,00 20 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 50 49 37,75 31 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe BcEACABDCEdEc  AeAbCbEdCadeECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBdCbb eCCdCCBEBABa AcdEc EB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  Acaee be  d   bbED bddC  Ad e

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen b eae cacBEDEbB Da beBCEcDeacb

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 16 10 5 63

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 8 4 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 5 14 17

Matematik-1 30 5 14 17

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 2 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 2 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 2 20

TYT Fen 30 10 16 33

Fizik 10 1 7 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÖZKAN 2184 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 19 -0,75 -3 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 2 11 -0,75 -5 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 8 2,00 14 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 6 19 1,25 4 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 3 19 -1,75 -6 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 1 4 0,00 0 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 3 13 -0,25 -1 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 16 70 -1,50 -1 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe acCcAAdabd AdadbEaeada ace    

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal    acaaeeDdeaedDaDcEcaeABac c 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik Eaeae  eeceaecbe  dDeaeddC    

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  c a d acd a d bE  c e ae B  E

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 19 13

Türkçe 30 4 19 13

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 3 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 0 3 0
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 6 19 20

Tarih-1 16 2 11 13

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 6 13
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 14 4 8 29

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 3 19 10

Matematik-1 30 3 19 10

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 2 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 5 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 3 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 3 13 10

Fizik 10 0 6 0

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 3 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENEMAY DEMİR 2115 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,153 165,920 15 91 91 144 3109

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 17 7,75 26 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 7 9 4,75 30 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 8 4,00 29 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 13 17 8,75 29 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 0 0 0,00 0 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 0 10 -2,50 -8 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 33 66 16,50 14 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe cbeeeeAcabEACDaeDCBBdEAaAaeCbc

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal BeCCdbeBdaCBCbaaEbcEaEBABbcdca

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik bccbAAEaeadedaDAeBecbDadbadEbb

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen ccacebbade                    

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 17 40

Türkçe 30 12 17 40

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 17 43

Tarih-1 16 7 9 44

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 2 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 6 8 43

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 8 22 27

Matematik-1 30 8 22 27

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 5 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 5 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 0 10 0

Fizik 10 0 10 0

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 0 0 0
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA İRAT 2133 9 D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,885 165,920 14 80 80 112 2327

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 10,74 12,51 5,58

Tarih-1 16 3 5 1,75 11 5,17 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 3 10 0,50 4 4,07 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 6 15 2,25 8 9,24 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 4,09 4,83 2,29

Fizik 10 5 4 4,00 40 0,47 1,62 0,62

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,34 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 2,82 2,76 0,64

TYT Fen 30 12 15 8,25 28 6,63 7,73 2,20

Toplam: 120 35 45 23,75 20 30,70 34,77 13,65

TYT Türkçe EEb   Ac  Eb   A CB bdbd   CEB

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal abCC b  C  d b  cbBEaEedcaebc 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik    aAAadaEABd bA   eaD        

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  BaEBaACdaDa eEDdeBbbeCcAd dEb

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 7 33

Türkçe 30 10 7 33

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 0 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 0 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 0 1 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 0 3 0
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 0 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 6 15 20

Tarih-1 16 3 5 19

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 2 25
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 0 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 1 0

Coğrafya-1 14 3 10 21

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 7 8 23

Matematik-1 30 7 8 23

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 1 60
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 0 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 12 15 40

Fizik 10 5 4 50

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 6 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 5 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
2144 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,455 165,920 18 95 95 165 3438

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 7 8 5,00 31 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 6 3,50 25 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 3 15 -0,75 -3 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 2 6 0,50 5 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 7 17 2,75 9 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 33 60 18,00 15 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe    ac ADCddAaDcbEdBadEbeeBDCbB

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal caeCdbCBCDbBdC aEDcadEdA  Bcc 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik aEca bcdDbdcAcbd a ca         

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen acb BabbBBeC bEecde b beed C E

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 14 37

Türkçe 30 11 14 37

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 3 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 14 40

Tarih-1 16 7 8 44

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 3 50
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 14 5 6 36

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 1 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 3 15 10

Matematik-1 30 3 15 10

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 4 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 7 17 23

Fizik 10 3 6 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 6 20

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 5 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 5 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL AKYURT 2186 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,388 165,920 9 60 60 69 1579

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 8 7 6,25 39 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 5 6,75 48 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 4 6 2,50 25 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 11 16 7,00 23 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 49 53 35,75 30 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe aEcbCAdeCEdEcCBdeADCbEAaaEbEbc

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDaBCeead CCdCCcEBbBaBA bEDacB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DAb Ae aB  ddbD a  bbAE D b   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen ee BaE a cEedCBdDdbbAeCEEbebBd

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 15 47

Türkçe 30 14 15 47

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 3 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 16 8 7 50

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 4 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 8 5 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 8 10 27

Matematik-1 30 8 10 27

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 0 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 2 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 0 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 1 0

TYT Fen 30 11 16 37

Fizik 10 2 5 20

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ALTAY 7763 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,913 165,920 1 10 10 10 316

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 2 23,50 78 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 11 5 9,75 61 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 10 3 9,25 66 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 5 2 4,50 45 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 72 25 65,75 55 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEAaABDCE E  dAAADCAEACDEABCB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal eDCBCCCacdCCECCcEBABCcAAcED cB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  Ad ADCe    B   EE aA ECbEA   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen C aB EBe BEDadBbDC beeCEcDeCBc

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 2 80

Türkçe 30 24 2 80

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 4 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 21 8 70

Tarih-1 16 11 5 69

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 10 3 71

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 1 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 12 4 40

Matematik-1 30 12 4 40

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 0 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 0 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 0 40

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 5 2 50

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİLE ALTAYER 2148 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,090 165,920 22 102 102 218 4587

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 16 9,00 30 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 4 12 1,00 6 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 3 11 0,25 2 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 7 23 1,25 4 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 2 8 0,00 0 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 2 8 0,00 0 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 30 89 7,75 6 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe daeacbAbaAEbdaaAACBdEEACABeCca

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal BaeCddeBCaeeeadadeBEeEcbadccca

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik caebdbEdeEdcecaeedbcaDdabdabDb

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EcebdeddBdcdabEecbBcaeeadbBbaE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 16 43

Türkçe 30 13 16 43

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 0 4 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 23 23

Tarih-1 16 4 12 25

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 6 25
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0

Coğrafya-1 14 3 11 21

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 4 26 13

Matematik-1 30 4 26 13

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 4 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 5 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 6 24 20

Fizik 10 2 8 20

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 2 8 20

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 8 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLANUR DOKUZ 2164 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,340 165,920 3 14 14 15 596

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 5 13,75 46 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 7 4 6,00 38 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 10 3 9,25 66 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 6 1 5,75 58 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 61 31 53,25 44 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe E Cab A CAEA Da   BB EA AeDC a

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal    CdbCBC  BCCeccDBEBE dBbBAAE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EED bAECbEAcA bAe ADCaBbAdBd A

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen cBaE   aBaDC AE dCB  bCc ecCdE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 5 50

Türkçe 30 15 5 50

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 0 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 0 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 0 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 16 7 4 44

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 3 50
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 0 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67

Coğrafya-1 14 10 3 71

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 1 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 2 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 17 9 57

Matematik-1 30 17 9 57

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 1 60
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 0 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 3 2 60
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 3 4 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 5 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 5 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM CAN TEKİN 2151 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,110 165,920 4 34 34 35 1156

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 11 4 10,00 63 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 2 7,50 54 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 10 19 5,25 18 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 57 44 46,00 38 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe d  ee A CAEACDceECBBdEACAeebE 

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal B eCdCCBCDCBCCeaED cBEBAe B  E

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik aE CecbebbbdAcecbdAeCDBaeCBaDc

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen bcaEB   Ba CaAEed Bca C dABCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 0 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 19 6 63

Tarih-1 16 11 4 69

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 8 2 57

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 0 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0

TYT Matematik 30 10 19 33

Matematik-1 30 10 19 33

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 4 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 4 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 3 2 60
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 13 10 43

Fizik 10 3 4 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 4 40

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 5 2 56
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞAHİN 2141 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,553 165,920 5 38 38 40 1183

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 9 4 8,00 57 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 2 7 0,25 3 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 4 6 2,50 25 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 10 19 5,25 18 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 55 45 43,75 36 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACAeDCbaEbaadbAbCAEACcEADCB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBCCCDBeCCdCaeEBAcbBAcEED Ee

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik cAbe D b       e E   Aa  Eb d 

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen CdbBebcad EebeBeDCbbdBCaEDcacc

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 10 63

Türkçe 30 19 10 63

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 21 8 70

Tarih-1 16 12 4 75

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 9 4 64

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 0 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 1 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 2 20

TYT Fen 30 10 19 33

Fizik 10 2 7 20

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE CAYNAK 2158 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,793 165,920 8 54 54 61 1457

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 6 7,50 47 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 3 5 1,75 13 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 3 5 1,75 18 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 15 4,25 14 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 44 40 34,00 28 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACABDCEdd e c Ab AEAd cAECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBCCdDc bCcCee Bdd d d ED  d

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  Ab A a    C     ED bcE a Ac e

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen abbBe    ede  BbDCbbecCaEDedB 

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 2 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 12 11 40

Tarih-1 16 9 6 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 4 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 3 5 21

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 0 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 7 7 23

Matematik-1 30 7 7 23

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 0 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 0 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 2 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 2 20

TYT Fen 30 8 15 27

Fizik 10 1 5 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 5 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBEN ONUR 2189 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,430 165,920 12 76 76 101 2198

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 3 12 0,00 0 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 6 2,50 18 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 7 18 2,50 8 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 12 14 8,50 28 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 1 8 -1,00 -10 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 2 18 -2,50 -8 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 34 62 18,50 15 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe aEaACAB eEdEaC  Ade bEAebcbCCB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal aDaBCbbada ddaaeEd Bb bdaaD  B

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik aAb dDCaa  eBEeedcDCAbEeeaAB B

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen a ac     cbcdeBdeb e ea ab Cad

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 0 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 2 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 7 18 23

Tarih-1 16 3 12 19

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 0 7 0
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 4 6 29

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 0 50

TYT Matematik 30 12 14 40

Matematik-1 30 12 14 40

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 2 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 3 0 100
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 1 60

TYT Fen 30 2 18 7

Fizik 10 0 4 0

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 8 10

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 6 10

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 5 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
H İBRAHİM ÖZKAN 2139 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,323 165,920 7 43 43 46 1291

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 14 11,50 38 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 11 5 9,75 61 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 5 6,75 48 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 52 39 42,25 35 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe aEaadbAbCbEAdDcAEdBBEEACbeeCEd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal BdaCdCCcCDCBCCeDEc aBEcABaBAAd

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik  E  AAECD b                   

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBaded dB ea bEeECB beCBeeeCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 14 50

Türkçe 30 15 14 50

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 16 11 5 69

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 8 5 57

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 6 1 20

Matematik-1 30 6 1 20

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 4 0 100
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 1 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 0 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 12 14 40

Fizik 10 3 5 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 4 40

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÇANKIRR 2165 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,773 165,920 19 96 96 181 3794

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 12 5,00 17 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 2 8 0,00 0 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 8 4,00 29 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 8 16 4,00 13 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 18 2,50 8 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 6 23 0,25 1 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 29 69 11,75 10 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe B EbaAebb dd    bAD bdAb  ACCc

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal ae B d c  dCcb aEBAaeaAcaEDacd

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DAAabadaaddCecDA beab  b  badB

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen eACccaee BEebeebeedbbaaacDaacA

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 12 27

Türkçe 30 8 12 27

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 1 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 0 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 1 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 8 16 27

Tarih-1 16 2 8 13

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 2 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 0 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 5 13
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 6 8 43

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 7 18 23

Matematik-1 30 7 18 23

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 4 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 1 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 3 20

TYT Fen 30 6 23 20

Fizik 10 3 6 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE GÜR 2168 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,320 165,920 21 100 100 216 4463

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 4 10 1,50 9 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 3 7 1,25 9 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 7 17 2,75 9 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 2 13 -1,25 -4 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 1 8 -1,00 -10 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 7 17 2,75 9 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 26 63 10,25 9 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe aEadcddbbAEe e AEeeBcEA ABcaEd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal Ba Cdaeae adCCebbD  eaBba d dE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik      bbbbb    Ddddd      Ccccc

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  B cad bacea bdeaeBe  CeAedCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 16 33

Türkçe 30 10 16 33

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 3 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 17 23

Tarih-1 16 4 10 25

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 5 25
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 1 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 14 3 7 21

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 1 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 1 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 2 13 7

Matematik-1 30 2 13 7

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 0 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 4 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 1 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 1 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 7 17 23

Fizik 10 1 6 10

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 1 8 10

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 3 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL KARACA 2163 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,413 165,920 20 99 99 207 4262

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 21 2,75 9 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 10 3,50 22 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 10 20 5,00 17 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 20 2,00 7 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 3 6 1,50 15 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 6 22 0,50 2 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 31 83 10,25 9 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe edEbbAaeCbadEdaecAbbAbAbDadEdc

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDdedbaaBaCCdeCddBAaecAdcdbBae

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DeAcbaCeacbddEa EcaCAbbeac  ed

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen adadcEcaacEedCBeba dcddbEabe A

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 21 27

Türkçe 30 8 21 27

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 3 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0

TYT Sosyal 30 10 20 33

Tarih-1 16 6 10 38

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 4 10 29

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 7 20 23

Matematik-1 30 7 20 23

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 5 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 4 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 3 0

TYT Fen 30 6 22 20

Fizik 10 1 9 10

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 7 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 6 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNA POLAT 2137 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,403 165,920 14 85 85 130 2776

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 16 9,00 30 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 10 3,50 22 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 9 2,75 20 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 11 19 6,25 21 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 3 7 1,25 13 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 10 20 5,00 17 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 41 78 21,50 18 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe adEbeeBDCbBdEaedeADCddAaDcbECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDdBebebedaCdCCdEaAedBcccEDcad

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik ecbdceCDBaeCBaDcadaCdbbeebccdd

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen CbbdeEBaacEDdCeecaabeeCaEDcCdb

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 16 43

Türkçe 30 13 16 43

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 3 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 11 19 37

Tarih-1 16 6 10 38

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 5 9 36

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 7 23 23

Matematik-1 30 7 23 23

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 3 2 60
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 4 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 5 0

TYT Fen 30 10 20 33

Fizik 10 3 7 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ONUR 2188 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,670 165,920 10 64 64 78 1732

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 10 5 8,75 55 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 6 5,50 39 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 16 2,00 7 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 12 16 8,00 27 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 49 53 35,75 30 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe cEEACAa CEdEb    AbCdEAbbcAECe

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBCbecB CCdaCBcBAeaBdd EDBaB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik aAb ccbba  e E edc CAbEeecA  d

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen a eBeEBadeEDcCBeeC ecBCdEDebde

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 10 47

Türkçe 30 14 10 47

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 0 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 17 11 57

Tarih-1 16 10 5 63

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 4 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 7 6 50

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 0 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 6 16 20

Matematik-1 30 6 16 20

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 2 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 0 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 2 20

TYT Fen 30 12 16 40

Fizik 10 3 6 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ERCAN 2146 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,293 165,920 11 74 74 97 2124

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 10 3,50 22 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 10 20 5,00 17 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 5 23 -0,75 -3 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 6 4 5,00 50 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 17 8,75 29 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 46 71 28,25 24 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe EbCeccADCbEACDcbEeBBEcACABDCbd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal BeCdcbedCDaBCebbdeacBdBAdbdAea

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik bcb dAdaccAcdBc AcccecadbaecDb

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EcebBdAdceeCaAEDdCBdDcCdbeeCaE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 20 33

Tarih-1 16 6 10 38

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 7 13
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 4 10 29

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 4 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 5 23 17

Matematik-1 30 5 23 17

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 3 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 5 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 13 17 43

Fizik 10 3 7 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA CAN YAKUT 2187 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,588 165,920 17 89 89 138 2908

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 17 5,75 19 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 9 3,75 23 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 9 3 8,25 59 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 19 1,25 4 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 3 7 1,25 13 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 9 21 3,75 13 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 40 69 22,75 19 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe c dedbADbbEACabdDCeaEdACAcbb a

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal  daCdbCaCDaBeCdaED  BEdABCBcdE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EbDbAbddc c bacAb c C eddbBbbb

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen cBacBCbCaeeCeeEebeBebcbacbcCEa

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 17 33

Türkçe 30 10 17 33

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 12 50

Tarih-1 16 6 9 38

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33

Coğrafya-1 14 9 3 64

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 0 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 0 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 6 19 20

Matematik-1 30 6 19 20

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 4 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 3 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 4 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 9 21 30

Fizik 10 4 6 40

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 8 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEZİHE BARIŞ 2150 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,258 165,920 16 87 87 133 2842

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 4 7 2,25 14 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 3 5 1,75 13 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 7 12 4,00 13 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 19 -0,75 -3 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 5 5 3,75 38 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 12 17 7,75 26 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 37 61 21,75 18 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe d Cae AbbAEAbDcbEddBdEACAaDCEd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal deeCd ecCD B e  Eb c deA  B d 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik a addbbeebccdd c  ceCDBa  Ba c

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen aBCaeC bdeeCabEDECeeDcCdbeeCaE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 12 23

Tarih-1 16 4 7 25

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 4 13
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 0 33

Coğrafya-1 14 3 5 21

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 1 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 1 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 0 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 4 19 13

Matematik-1 30 4 19 13

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 2 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 3 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 4 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 5 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 1 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 12 17 40

Fizik 10 3 6 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KÜPELİ 2142 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,813 165,920 25 109 109 250 6331

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 21 2,75 9 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 4 12 1,00 6 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 4 10 1,50 11 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 8 22 2,50 8 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 0 12 -3,00 -10 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 2 8 0,00 0 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 22 2,50 8 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 24 77 4,75 4 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BdEbeAcDbbddbacbbAbbbEeaeacDCB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDdaeedbddeCdbCcaeAebBbAbdecEe

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik ecbdc     e         dcbeeb    

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen Cb*aeEBaacEedCaecaabeeeEaDcCdb

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 21 27

Türkçe 30 8 21 27

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 0 4 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 8 22 27

Tarih-1 16 4 12 25

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 6 25
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 4 10 29

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 4 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 0 12 0

Matematik-1 30 0 12 0

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 4 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 1 0

TYT Fen 30 8 22 27

Fizik 10 3 7 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 7 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA GÜRBÜZ 2166 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,718 165,920 23 104 104 223 4671

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 14 5,50 18 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 1 10 -1,50 -9 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 7 3,25 23 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 6 17 1,75 6 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 2 6 0,50 2 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 19 46 7,50 6 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe aEadA Ab dE be eEdBaE A eabCdB

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal ca eEad    dabaeEDBcB Bb bcdbd

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik    a  E   d  c   ae a d  a b A

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen c   e    d    c    b    A e  E

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 14 30

Türkçe 30 9 14 30

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 1 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 6 17 20

Tarih-1 16 1 10 6

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 0 6 0
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 0 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0

Coğrafya-1 14 5 7 36

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 1 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 2 9 7

Matematik-1 30 2 9 7

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 0 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 2 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 2 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 2 6 7

Fizik 10 0 3 0

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 0 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 1 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA AKKUT 2160 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,043 165,920 15 86 86 132 2817

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 15 6,25 21 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 7 6 5,50 34 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 4 7,00 50 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 17 -0,25 -1 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 3 5 1,75 18 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 40 57 25,75 21 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe eEEbdAaaCbdaba c AD AEe aabECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDaBebCDB dCd d EcABaBA EEe cB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik cbc cebD d  dd  aEDbbdcCcb c  

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen b Cae BaEBde CBeeC beeCEEaeCad

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 15 33

Türkçe 30 10 15 33

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 0 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 0 3 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 15 10 50

Tarih-1 16 7 6 44

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 3 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 8 4 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 1 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 4 17 13

Matematik-1 30 4 17 13

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 2 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 2 0

TYT Fen 30 11 15 37

Fizik 10 4 4 40

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 5 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILANUR ARSLAN 2156 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,763 165,920 2 11 11 11 329

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 11 5 9,75 61 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 2 5,50 39 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 5 3 4,25 43 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 7 2 6,50 65 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 71 30 63,50 53 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe E CaAAADCAEACDccECBBEEACABDCEa

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal cCCCdCCBCDCBdCebE  E EBAe Bb  

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EEDdbAE aEA e DAeBeeCb  A B  A

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EB  BdbaBBDCCbEDdCB bcbBedeCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 4 80

Türkçe 30 24 4 80

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 16 11 5 69

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 6 2 43

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 0 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 0 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 14 8 47

Matematik-1 30 14 8 47

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 1 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 0 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 16 11 53

Fizik 10 5 3 50

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 2 70

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 6 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 6 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHSİN YILDIRIM 2162 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,975 165,920 13 83 83 126 2638

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 5 7,75 48 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 6 4,50 32 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 2 5 0,75 8 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 3 6 1,50 15 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 7 17 2,75 9 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 35 45 23,75 20 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe edEbbA DCbdd  ac AcCbEbb   ACB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBCbdDd  CdCaBEBbcadA EED ae

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  A  b  a         ED A  a  b   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen b CBa  adcaDcCBeea beBddEa  cb

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 13 30

Türkçe 30 9 13 30

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 3 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 16 9 5 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 3 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 6 6 43

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 0 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 4 4 13

Matematik-1 30 4 4 13

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 0 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 1 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 1 0

TYT Fen 30 7 17 23

Fizik 10 2 5 20

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 6 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 5 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ DEMİRDELEN 2157 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,763 165,920 24 106 106 234 4881

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 21 2,75 9 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 10 3,50 22 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 8 3,00 21 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 11 18 6,50 22 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 3 22 -2,50 -8 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 5 5 3,75 38 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 10 20 5,00 17 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 32 81 11,75 10 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BbdbdccDCEadbaaedAcCbEbeacbDCe

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDeBedbaBeCCdbadbBeBCcbdaEcB* 

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik eecdAc c bd a c acDbdeEabdbdbc

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen abCBacBabcEDdCBdDeeceeCdEaebec

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 21 27

Türkçe 30 8 21 27

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 3 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 0 4 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 11 18 37

Tarih-1 16 6 10 38

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 6 25
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 5 8 36

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 3 22 10

Matematik-1 30 3 22 10

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 3 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 2 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 3 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 5 0

TYT Fen 30 10 20 33

Fizik 10 3 7 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN TAŞ 7764 9 E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,253 165,920 6 40 40 43 1235

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 25 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 10,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 8 8 6,00 38 5,00 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 8 4,00 29 4,43 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 9,43 10,12 3,92

Matematik-1 30 9 13 5,75 19 3,07 4,83 2,29

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,18 1,62 0,62

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,14 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,04 2,76 0,64

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 5,36 7,73 2,20

Toplam: 120 52 49 39,75 33 28,16 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACAaaCEc   d  Ab bEACDEADCB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CaCBCbeDBdbCdbaBEaAabBAbaEeccB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik cAe ceCbdE a b  b D dAECecAB e

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen CAace ce eEeECBeeC ebBCdED bBb

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 6 57

Türkçe 30 17 6 57

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 1 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 4 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 14 16 47

Tarih-1 16 8 8 50

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 5 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 6 8 43

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 9 13 30

Matematik-1 30 9 13 30

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 2 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 2 40

TYT Fen 30 12 14 40

Fizik 10 2 6 20

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 4 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 4 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YİĞİT DÖNMEZ 5196 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,845 165,920 8 63 63 76 1728

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 7 4 6,00 38 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 2 5,50 39 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 4 1 3,75 38 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 40 28 33,00 28 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe Eb   e DCbEAb   DCBBdEA AeDCEB

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal dC C  CBdD B CebEDBE   d aBA  

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik aEb  AECc     c   c     d     

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen dBCaeeceB  a AED  B  aC de    

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 6 50

Türkçe 30 15 6 50

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 0 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 1 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih-1 16 7 4 44

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 2 50
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 0 33

Coğrafya-1 14 6 2 43

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 0 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 0 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50

TYT Matematik 30 4 6 13

Matematik-1 30 4 6 13

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 0 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 8 10 27

Fizik 10 3 6 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 4 1 40

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 3 10

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 3 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BENGÜ MERVE GÜNGÖR 7676 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,745 165,920 1 2 2 2 42

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 12 2 11,50 72 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 4 7,00 50 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 7 3 6,25 63 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 90 18 85,50 71 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACABDCEBEcCBAbADCAEACD eECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBCCaD  dCECCBEBABaBA  EaaEe

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DAdeeDC BEACB DA ED AAECD ABAe

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen CAaBBEBCdeEDECBADb AABCEcDDCBA

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 0 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 20 6 67

Tarih-1 16 12 2 75

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 14 8 4 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 21 4 70

Matematik-1 30 21 4 70

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 5 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 0 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 4 0 100
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 1 60

TYT Fen 30 24 5 80

Fizik 10 7 3 70

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 8 1 80

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 8 1 89
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU İNCESU 5185 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,810 165,920 12 78 78 106 2282

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 8 8 6,00 38 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 7 4,25 30 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 14 15 10,25 34 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 3 6 1,50 15 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 41 53 27,75 23 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe eEEbCAaDCEabdCecbebbb A a b aB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal eDaBCbbbBdbCdCCBbBABbB ccbcBEc

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik ee Bc C   Ae      D bA  eEc   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen e aacEBedBbDEeBeea cceC ED CcA

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 16 33

Türkçe 30 10 16 33

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 3 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 1 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 14 15 47

Tarih-1 16 8 8 50

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 4 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 6 7 43

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 6 7 20

Matematik-1 30 6 7 20

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 1 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 1 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 1 20

TYT Fen 30 11 15 37

Fizik 10 3 6 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 3 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ YILMAZ 4990 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,683 165,920 9 68 68 84 1865

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 7 8 5,00 31 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 4 5,00 36 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 44 39 34,25 29 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEA AecCEaE aBA A CAEAd  b bB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCcCeeeddCCEaa  BABaB cbED  c

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  b    dcac  cc e  cb AE  a    

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen e CBB c   EDaCB ebeAdBCEED bc 

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 0 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 0 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 1 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 13 12 43

Tarih-1 16 7 8 44

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 5 25
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 6 4 43

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 1 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 2 11 7

Matematik-1 30 2 11 7

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 0 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 3 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 0 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 1 0

TYT Fen 30 13 9 43

Fizik 10 3 2 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 5 4 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 3 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA YILMAZ 5202 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,810 165,920 5 25 25 26 868

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 10 6 8,50 53 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 11 3 10,25 73 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 3 7 1,25 13 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 14 16 10,00 33 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 63 45 51,75 43 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe BdEACABDCEaEdCBAeADCAEAbDdbECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDdBCCebdCaCdCCBEBABCBAcbEDBEc

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik bA  Ae ecbc    ddcaCAbECbc    

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen acbBBbceEeEDECBeDCeAdcCaEecCad

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 21 9 70

Tarih-1 16 10 6 63

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 11 3 79

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 1 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 6 13 20

Matematik-1 30 6 13 20

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 0 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 3 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 3 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 1 0

TYT Fen 30 14 16 47

Fizik 10 3 7 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 8 2 80

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 7 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 7 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR OLĞUN 2155 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,510 165,920 2 3 3 3 47

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 13 3 12,25 77 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 12 2 11,50 82 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 19 11 16,25 54 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 91 27 84,25 70 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe BaEACABDCEaEcCBAAAbCAEACDEABCB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBCCaDBedCECCBEBABCBAcEEbBEB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DAcBAeCDaEA BbDAEEDCbAECDEAcAe

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen CbCBBEBadeEDECBADCdbdBCEEaebBe

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 25 4 83

Türkçe 30 25 4 83

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 4 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 25 5 83

Tarih-1 16 13 3 81

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 12 2 86

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 1 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 22 7 73

Matematik-1 30 22 7 73

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 2 0 100
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 3 1 60
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 4 0 100
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 2 60

TYT Fen 30 19 11 63

Fizik 10 6 4 60

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 8 2 80

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZE KAYRAN 3818 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,155 165,920 10 71 71 92 2051

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 10 3,50 22 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 3 10 0,50 4 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 9 20 4,00 13 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 9 18 4,50 15 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 4 5 2,75 28 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 15 4,25 14 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 41 64 25,00 21 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe BEaceAecCEaEdaBAeAcCAEAd    CB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal aaCBCeCeBdaecbaBaBddeB caEadce

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik Dcb AedaB dadcebcEDabAECbd abB

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen e bad cadcEDaC cebeAdBCEE  b  

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 11 50

Türkçe 30 15 11 50

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 1 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 9 20 30

Tarih-1 16 6 10 38

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 2 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 6 25
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 3 10 21

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 9 18 30

Matematik-1 30 9 18 30

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 0 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 3 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 2 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 3 20

TYT Fen 30 8 15 27

Fizik 10 0 8 0

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 5 40

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 2 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 2 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ULAŞ 2109 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,683 165,920 4 16 16 17 648

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 6 7,50 47 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 3 7,25 52 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 8 0 8,00 80 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 65 28 58,00 48 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe EbCBAAAbCAbACDaADdBBEEACABDCEa

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal a aCdCCBCDCBdCbec  E EBABbBAAd

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik  E  bAE D eB  cAb ce b        

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen cBbEBCA B DCCA DECB DeCBcd CEc

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 16 9 6 56

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 8 3 57

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 2 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 0 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 6 7 20

Matematik-1 30 6 7 20

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 0 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 1 20
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 19 6 63

Fizik 10 6 2 60

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 8 0 80

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 4 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER EFE YAHŞİ 3450 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,430 165,920 6 28 28 29 961

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 10 6 8,50 53 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 6 4,50 32 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 3 7 1,25 13 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 5 5 3,75 38 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 16 9,00 30 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 57 44 46,00 38 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACABDCEBcdCab AcCbEAbDEbBCB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal aDCBebeadCCCECCBd ABdB cEcDabB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik D   bDd   Ab  b dEc bdEC EA   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen adeBcbBaEdEDdeBeDCbeb CEEDedaA

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 16 10 6 63

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 6 6 43

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 8 8 27

Matematik-1 30 8 8 27

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 1 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 0 40

TYT Fen 30 13 16 43

Fizik 10 3 7 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 4 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ÜNAL 5061 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,545 165,920 7 33 33 34 1117

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 8 5 6,75 42 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 9 4 8,00 57 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 53 39 43,25 36 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEAdAeDCEcdECaAbAbaAEA D bBCB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBCC aa dCd CcEBABaBAdEEc cB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik ccbccDC B AbB  A    bd  aEA   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen bAda c bE EDEeB D ddeBCdEb a  

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 0 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 16 8 5 50

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 3 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 9 4 64

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 1 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 8 9 27

Matematik-1 30 8 9 27

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 3 1 60
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 0 2 0
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 0 40

TYT Fen 30 10 12 33

Fizik 10 2 5 20

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 2 4 22
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA TATLI 2119 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,208 165,920 13 82 82 118 2439

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 6 8,50 28 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 4 6 2,50 16 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 3 4 2,00 14 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 7 10 4,50 15 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 2 6 0,50 5 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 31 37 21,75 18 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe d C   A C aA  a  CBBEcA  a Ca 

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal Be Cdb  d  BC eb c  B dAa  Ad 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik aEDbAbECe  d  cA  c  aBa      

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen Ea ced  d eb  aDddBe eC   BC E

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 6 33

Türkçe 30 10 6 33

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 0 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 0 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 1 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 0 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 10 23

Tarih-1 16 4 6 25

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 1 3 13
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 1 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67

Coğrafya-1 14 3 4 21

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 1 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 0 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 1 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 1 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 7 12 23

Fizik 10 1 5 10

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 1 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 1 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YA *R PALTA 3629 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,505 165,920 11 77 77 105 2258

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 14 10,50 35 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 7 9 4,75 30 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 2 11 -0,75 -5 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 9 20 4,00 13 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 8 15 4,25 14 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 4 5 2,75 28 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 39 62 23,50 20 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe BEacCAecCEaEcaBAdAcCcdAd cc CB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal aDCBCeCeBdaecbaBbBddeB cadadce

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik ccb AedeBcA ecad E  bAECbd a B

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen e bad c  cEDaC cebeAdBCEE  b  

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 14 47

Türkçe 30 14 14 47

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 2 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 9 20 30

Tarih-1 16 7 9 44

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 6 25
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 2 11 14

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 4 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 8 15 27

Matematik-1 30 8 15 27

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 0 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 2 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 1 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 2 20

TYT Fen 30 8 13 27

Fizik 10 0 6 0

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 4 5 40

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 2 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 2 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAYA 2121 9 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,028 165,920 3 6 6 6 142

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 13 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 16,56 12,51 5,58

Tarih-1 16 11 5 9,75 61 7,12 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 4 7,00 50 5,54 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 12,65 10,12 3,92

Matematik-1 30 16 10 13,50 45 7,08 4,83 2,29

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,08 1,62 0,62

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,63 3,35 0,95

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,81 2,76 0,64

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 10,52 7,73 2,20

Toplam: 120 82 30 74,50 62 46,81 34,77 13,65

TYT Türkçe EECBAAAbCAEACDEABCBBEEAdABDCEB

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal ddCCECCBeDCBCCbaED baEBABbB cE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EEDdbAEeDbAaABcAcBccCDBE a   A

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBeEBC bBaDCbeEDdCBADbdBeABCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 4 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 16 11 5 69

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 8 4 57

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 0 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 16 10 53

Matematik-1 30 16 10 53

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 2 60
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 1 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 20 9 67

Fizik 10 6 3 60

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 3 70

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 6 3 67
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
5190 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,338 165,920 12 30 30 31 1052

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 5 7,75 48 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 7 4,25 30 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 10 14 6,50 22 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 3 7 1,25 13 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 3 7 1,25 13 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 11 19 6,25 21 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 55 51 42,25 35 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe E  aA AbCbEACDc ECBBEEACAdDCEa

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal  C CdCCaCDaBCbbDEbdcBEeAaaBAd 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik bEDCbbbCDEAc abAA ceCac d  dc 

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen cBabcCdaBdDbaeEedaBcDeCcddcCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 12 50

Tarih-1 16 9 5 56

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 3 50
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 6 7 43

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 10 14 33

Matematik-1 30 10 14 33

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 2 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 2 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 11 19 37

Fizik 10 3 7 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 7 30

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT YILIZ 0 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 23 0,25 1 15,30 12,51 5,58

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 5 5 3,75 38 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 18 11 15,25 51 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 24 34 15,50 13 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe eEcdCbcceEcE*ddbeeeaAaAaccc aa

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Fen CdCBBEBCEeEeaCBbDCeed CdEDbCBd

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 23 20

Türkçe 30 6 23 20

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 3 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 3 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 0 3 0
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 2 0

TYT Fen 30 18 11 60

Fizik 10 8 2 80

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 5 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 4 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HACER AKYOL 5679 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,838 165,920 15 46 46 50 1334

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 8 4 7,00 44 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 4 6,00 43 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 50 35 41,25 34 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEA AeebEaE Cee AbCbEACDaABCa

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CD BCCd  aaCd CB aABCBbcEED c 

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  e  d    b  c eA EDdbAECe     

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen C da   CEdEeEeB Dd AdaCEEDDb  

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 15 8 50

Tarih-1 16 8 4 50

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 2 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 7 4 50

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 0 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 6 8 20

Matematik-1 30 6 8 20

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 2 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 0 0

TYT Fen 30 13 9 43

Fizik 10 3 3 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 3 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HACER EBRAR MANCAK 2015 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,413 165,920 14 39 39 42 1194

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 11 3 10,25 64 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 4 7,00 50 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 56 36 47,00 39 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe eEEbCAceCbec d    D AaAbDcAECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCBCCeeB CCd CBEBABaBAc E acB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik c  BcD ec    E c E ebAE b AB  

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen CAaBaEBCEBEe eBdDCaAdBCEEae d 

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 2 2 50
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 0 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 19 7 63

Tarih-1 16 11 3 69

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 2 63
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 14 8 4 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 1 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 8 8 27

Matematik-1 30 8 8 27

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 1 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 0 2 0
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 0 40

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 8 2 80

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 4 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM TİYEKLİ 5198 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,950 165,920 9 18 18 19 723

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 8 6 6,50 41 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 4 7,00 50 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 3 6 1,50 15 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 59 34 50,50 42 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEbCABDCEdd Ca AAbCAEA  EABdB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDaBC  bdaCCdCaBE ABCBAdaED cc

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik cAb eD    e     EEDCbAECDE e  

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen bAaB  BaEeEedeBcDba ABC EaDCd 

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 0 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 16 10 53

Tarih-1 16 8 6 50

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 2 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 8 4 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 1 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 11 6 37

Matematik-1 30 11 6 37

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 1 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 4 0 100
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 1 20

TYT Fen 30 13 12 43

Fizik 10 4 4 40

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 5 2 56
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM ÇİFTÇİ 5194 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,003 165,920 3 5 5 5 78

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 10 0 10,00 63 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 11 1 10,75 77 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 21 1 20,75 69 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 87 18 82,50 69 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe EECaAAAbCAEACDcABaBBEEACABDCEa

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal  CCC CCBCD BC   E  EBEBABCBAcE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EEDCbAcCDEAB  bAA eDCbBEAC E  

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBaEBCAeBBDCCAEDECBdDaCceAeCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 21 1 70

Tarih-1 16 10 0 63

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 0 63
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67

Coğrafya-1 14 11 1 79

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 0 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 2 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 19 5 63

Matematik-1 30 19 5 63

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 0 60
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 4 0 80
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 23 7 77

Fizik 10 8 2 80

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 9 1 90

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 4 60

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 5 4 56
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÜTÜNER 5201 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,135 165,920 17 70 70 90 2022

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 8 7 6,25 39 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 5 3,75 27 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 3 7 1,25 13 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 2 4 1,00 10 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 8 16 4,00 13 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 39 44 28,00 23 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe ca b ABDbbdd Ca AAbCAEAb  A dB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDaBCCbedaCCda B  ABacAdaED  e

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik cAbed               AAECD  e  

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen bAaBaEcabeEed B  b ceBa EaeCd 

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 0 3 0
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 1 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 13 12 43

Tarih-1 16 8 7 50

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 3 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 5 5 36

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 1 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 6 5 20

Matematik-1 30 6 5 20

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 0 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 4 0 100
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 1 0

TYT Fen 30 8 16 27

Fizik 10 3 7 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 5 30

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 4 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA FARUK ÇİL 2169 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,678 165,920 18 81 81 115 2389

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 5 4,75 16 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 1 1 0,75 5 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 4 6,00 43 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 8 5 6,75 23 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 34 20 29,00 24 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe E  e  A     Ceb    eE      CEd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal     E          aED caEdABaBA  

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik   D d E           c  eB A     

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBCEBCd BB C eEeaeB DbCB   CdE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 5 20

Türkçe 30 6 5 20

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 1 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 2 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 0 0 0
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 1 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 0 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 5 27

Tarih-1 16 1 1 6

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 0 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 0 1 0
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 0 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0

Coğrafya-1 14 7 4 50

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 0 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50

TYT Matematik 30 4 3 13

Matematik-1 30 4 3 13

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 1 0 25
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 0 0 0
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 0 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 16 7 53

Fizik 10 8 1 80

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 4 30

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 2 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 2 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
Ö S 5183 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,260 165,920 16 51 51 57 1413

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 5 7 3,25 20 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 1 4,75 34 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 52 36 43,00 36 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe eE b    CEdE aacAAbCAEAacbbECe

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal ebade  e C CdCCBEBAB B      c 

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik bc  eed         EEDCbcEeDEA c 

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen CAaBBEBCEeEDaCBdDCdAABCEEDcCBe

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 2 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 0 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 1 3 25
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 10 8 33

Tarih-1 16 5 7 31

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 0 2 0
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 4 1 50
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 14 5 1 36

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 0 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 0 0 0
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 8 9 27

Matematik-1 30 8 9 27

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 1 40

TYT Fen 30 23 7 77

Fizik 10 8 2 80

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 3 70

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 7 2 78
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM AKKOYUN 5681 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,975 165,920 13 31 31 32 1060

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 6 6 4,50 28 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 4 6,00 43 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 52 30 44,50 37 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACABDCEdE Cee AbCbEACDaABCa

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal bDdBCCd  a Cd CcEBABbBbcE   cB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik  e  d  b         EDdbAECe A   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen a  a   CEBEeEeB Dd Ad CEE D cA

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 2 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33

TYT Sosyal 30 13 10 43

Tarih-1 16 6 6 38

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 2 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 0 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 7 4 50

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 0 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 6 6 20

Matematik-1 30 6 6 20

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 0 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 1 0 20

TYT Fen 30 13 7 43

Fizik 10 3 2 30

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 2 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 2 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET BAĞ 5199 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,720 165,920 11 29 29 30 964

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 7 6 5,50 34 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 5 6 3,50 25 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 9 13 5,75 19 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 51 40 41,00 34 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe E CBc A  AEACD b CBe EbCAeDbE 

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal dCdCd C CDCBebb dcBEcEeAc B c 

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EEDCbAECadAB  cAb A Ccc c eE A

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  Bede daaeDe  EDd BeDD dcd CE 

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 6 53

Türkçe 30 16 6 53

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 0 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 0 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 1 2 25
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 12 40

Tarih-1 16 7 6 44

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 2 3 25
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 5 6 36

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 1 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0

TYT Matematik 30 14 9 47

Matematik-1 30 14 9 47

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 1 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 0 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 0 3 0
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50

TYT Fen 30 9 13 30

Fizik 10 1 7 10

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 1 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 0 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 3 40

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 3 3 33
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA TANRIVERDİ 5180 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,055 165,920 7 15 15 16 644

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 9 7 7,25 45 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 5 6,75 48 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 14 12 11,00 37 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 2 8 0,00 0 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 11 18 6,50 22 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 63 50 50,50 42 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe BEEACecaCEBEEadAbADCAEACDaeECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDCcCCebcdaCdCCBEBAaaB cEEaBcB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik bAdBceCaBEAdcaebEEDCbAE bEA   

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen CAaBB BaEBcebCBbeaadbeCEcbeded

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 1 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 17 12 57

Tarih-1 16 9 7 56

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 14 8 5 57

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 3 1 75
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 14 12 47

Matematik-1 30 14 12 47

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 3 2 60
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 1 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 0 40

TYT Fen 30 11 18 37

Fizik 10 7 2 70

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 2 8 20

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 0 2 0
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 1 8 11
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÇEVİK 2127 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,518 165,920 1 1 1 1 7

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 2 25,50 85 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 10 3 9,25 66 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 10 0 10,00 100 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 99 16 95,00 79 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe E CBAAAbCAEACDEABCBBEEACABDCEa

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal BCeCECaBCDCBeCaDcb EBEBABCBAdE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EEDCbAECDEABA DAA cDCDBEACBcDA

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBCEBCAaBBDCCAEDECBAcaCBAABCdE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 26 2 87

Türkçe 30 26 2 87

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 4 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 16 12 4 75

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 5 3 63
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 10 3 71

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 2 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 2 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 25 3 83

Matematik-1 30 25 3 83

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 4 0 100
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 4 0 80
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 1 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 3 0 100
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 5 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 26 4 87

Fizik 10 9 1 90

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 10 0 100

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 6 3 67
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SMYH Y 5182 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,695 165,920 8 17 17 18 714

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 7 7 5,25 38 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 9 12 6,00 20 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 69 41 58,75 49 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe EbaacAAbCAEAbDbADdBBEEAeABDbEc

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal dCCCdCaBCDCBCCCcEaccaEBAaaBAdE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EEDCbcEeDEAd  bcbcce e  Ab    

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBCEeCdCBBDCdAEDaCBdDDdBeABCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 1 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 16 12 4 75

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 7 7 50

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 2 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 9 12 30

Matematik-1 30 9 12 30

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 1 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 0 2 0
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 1 1 20
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 23 7 77

Fizik 10 8 2 80

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 7 3 70

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 7 2 78
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YILMAZ 6163 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,020 165,920 4 7 7 7 244

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 9 4 8,00 57 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 3 5 1,75 18 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 77 32 69,00 58 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe dcCeAbAbCAEACDddBCBBEEACABDCEd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal cCdCECCBdDCBCCCeEDBcaEBAB BbcE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EEDCbAECDEAB eDAeBeDC BEd d   

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBadBa aa DCCbEDEaBADedBbA CEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 21 8 70

Tarih-1 16 12 4 75

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 9 4 64

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 4 0 100
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 0 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 18 6 60

Matematik-1 30 18 6 60

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 0 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 4 0 100
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 1 60
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 2 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 3 5 30

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 8 2 80

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 5 3 56
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN TEMİZ 5685 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,575 165,920 5 8 8 8 269

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 2 15,50 52 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 10 5 8,75 55 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 6 3 5,25 38 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 9 0 9,00 90 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 22 5 20,75 69 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 74 22 68,50 57 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe B EA   D E E     AbCAEACDaAECB

Cevap Anahtarı A BEEACABDCEBEECBAAADCAEACDEA-CB

TYT Sosyal CDeBCdebBC CECaBEBA   cdEE  cB

Cevap Anahtarı A CDCBCCCDBCCCECCBEBABCBAAEEDBEB

TYT Matematik DAbBeeCaBbA  E AEEDCAAECbEABbB

Cevap Anahtarı A DAABADCDBEACBEDAEEDCAAECDEABAB

TYT Fen CACBB BCEBEDECBdbC eA CEEDbCBe

Cevap Anahtarı A CACBBEBCEBEDECBADCCAABCEEDDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 2 53

Türkçe 30 16 2 53

9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 0 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 0 0 0
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 0 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 0 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 0 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 0 0 0
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67

TYT Sosyal 30 16 8 53

Tarih-1 16 10 5 63

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 3 4 38
9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 1 0 100
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 14 6 3 43

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 0 0 0
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 2 0 50
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 1 1 50

TYT Matematik 30 20 7 67

Matematik-1 30 20 7 67

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 1 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 3 0 100
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 4 1 80

TYT Fen 30 22 5 73

Fizik 10 9 0 90

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 2 70

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 6 2 67
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM ÇOLAK 5195 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,978 165,920 2 4 4 4 76

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 12 4 11,00 69 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 11 3 10,25 73 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 20 10 17,50 58 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 5 5 3,75 38 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 17 13 13,75 46 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 87 32 79,00 66 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe EECBbAADCAEACDEAEaBBEEACABDCEB

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal eCaCdCCBCDCBCCeDEDBcaEBABaBAAE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EEDdbAECDEABdeDAbBcedDBEACBEee

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBedeeAaaBDCeAcDdeBeDcCBbABCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 27 2 90

Türkçe 30 27 2 90

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 3 0 100
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 4 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 1 1 33
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 7 77

Tarih-1 16 12 4 75

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 11 3 79

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 4 0 100
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

TYT Matematik 30 20 10 67

Matematik-1 30 20 10 67

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 2 1 67
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 2 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 4 0 100
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 2 60
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 5 0 100
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50

TYT Fen 30 17 13 57

Fizik 10 4 6 40

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 1 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 7 2 78
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU YAKUT 5200 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,075 165,920 10 24 24 25 834

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 11 5 9,75 61 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 8 6 6,50 46 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 10 14 6,50 22 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 64 43 53,25 44 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe EbaBAAecCcEAdDcAECBBaEAC aDCEd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal dCCCdCCaCDbBCCCeEadEBcBABCBbca

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik b De AcCbaAB  bcdBceCbBEdC a d

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen  BaEeCACB DC bbDECB DaCBedcCE 

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 1 2 33
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 2 2 50
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 3 1 75
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 0 0 0
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 11 63

Tarih-1 16 11 5 69

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 2 0 100
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Coğrafya-1 14 8 6 57

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 1 3 25
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 2 0 100
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 3 0 100
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 10 14 33

Matematik-1 30 10 14 33

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 0 2 0
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 1 1 33
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 2 2 50
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 2 1 40
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 1 0
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 3 1 60
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0

TYT Fen 30 17 8 57

Fizik 10 6 2 60

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 6 2 60

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 1 0 50
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 0 1 0
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 1 0 100
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 4 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS-3 (903)

HATAY / DÖRTYOL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE PİLLA 7765 9 G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,063 165,920 6 9 9 9 287

Puanı Hesaplanan: 111 111 258 7473

Katılımlar: 19 116 116 282 10087

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 15,30 12,51 5,58

Tarih-1 16 11 5 9,75 61 7,85 5,62 2,22

Coğrafya-1 14 9 5 7,75 55 6,56 4,50 1,70

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 14,40 10,12 3,92

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 10,53 4,83 2,29

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,80 1,62 0,62

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,54 3,35 0,95

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,62 2,76 0,64

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 13,96 7,73 2,20

Toplam: 120 76 39 66,25 55 52,88 34,77 13,65

TYT Türkçe bcCeAbAbCAEACDddBCBBEEACABDCEd

Cevap Anahtarı B EECBAAADCAEACDEA-CBBEEACABDCEB

TYT Sosyal dbdCECCBdDCBCCCeEDBcaEBABaBbcE

Cevap Anahtarı B BCCCECCBCDCBCCCDEDBEBEBABCBAAE

TYT Matematik EEDCdAaCDEAB eDAeBeDC BEd dccA

Cevap Anahtarı B EEDCAAECDEABABDAABADCDBEACBEDA

TYT Fen EBadBacaaBDCCAEDa BADedBbdeCEE

Cevap Anahtarı B EBCEBCACBBDCCAEDECBADDCBAABCEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.1 0 1 0
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. / 9.1.2.5 Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 0 1 0
9.1.2.10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. / 9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.1 1 0 100
9.1.2.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 3 1 2 33
9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 3 2 1 67
9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 4 3 1 75
9.1.2.14. Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirle / 9.1.3.17. Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. / 9.1.3.18 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.3 2 0 67
9.1.1.1. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 4 4 0 100
9.1.3.13. Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 1 1 0 100
9.1.3.10. Metnin üslup özelliklerini belirler 1 1 0 100
9.1.3.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. / 9 .1.3.10. ) Metnin üslup özelliklerini belirler.1 1 0 100
9.1.2.15. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler. / 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
9.1.2.2. Şiirin temasını belirler/ 9.1.2.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. / 9.1.2.11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.1 1 0 100
9.1.2.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih-1 16 11 5 69

9.2.6. İlk Çağ'da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar. 1 0 1 0
9.2.4. İlk Çağ'da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 2 1 1 50
9.2.3. İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 8 6 2 75
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 2 1 1 50
9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Coğrafya-1 14 9 5 64

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 4 4 0 100
9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 2 0 2 0
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
9.1.4. Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 3 2 1 67
9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

TYT Matematik 30 18 9 60

Matematik-1 30 18 9 60

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 3 3 0 100
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 3 2 1 67
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 4 3 1 75
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5 3 1 60
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ''ve, veya, ya da'' bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
9.1.1.3 Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
9.1.1.4. Her (V) ve bazı (3) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 2 1 1 50
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 5 2 2 40
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0

TYT Fen 30 17 12 57

Fizik 10 4 6 40

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 2 1 1 50
9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 8 1 80

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 2 2 0 100
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar. 1 1 0 100
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 1 1 0 100
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 1 0 1 0
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 9 4 5 44
9.1.1.1. Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
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